
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

KATILIMLAR

1 220 ALARA SEVİK 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 12 3 12,00 13 1 13,00 6 4 6,00 58 11 58,00 460,186 1 1 8 48 3112
% 14

2 23 YAKUP DÖNDAR 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 8 7 8,00 14 1 14,00 5 5 5,00 52 18 52,00 441,061 1 2 15 91 5164
% 23

3 230 İCLAL ATAY 4C 11 3 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 15 54,00 431,022 1 3 20 119 6252
% 28

4 340 YAĞMUR ATABAK 4C 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 16 54,00 431,022 1 3 20 119 6252
% 28

5 2 LAVİN TOPRAK 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 56 14 56,00 428,294 2 5 25 132 6586
% 29

6 24 YUZARSİF ÖZTÜRK 4A 12 3 12,00 9 5 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 48 21 48,00 401,864 3 6 48 271 9378
% 42

7 231 ROHAT ERAAŞ 4A 13 2 13,00 7 8 7,00 12 3 12,00 7 8 7,00 4 6 4,00 43 27 43,00 380,705 4 7 63 388 11641
% 52

8 6 MUHAMMET ÖZALP 4A 7 8 7,00 9 4 9,00 10 5 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 41 27 41,00 374,914 5 8 68 436 12292
% 55

9 316 YAREN DEMİRAYAK 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 9 6 9,00 8 2 8,00 44 26 44,00 374,318 3 9 69 440 12334
% 55

10 268 İSMAİL ÖZALP 4B 9 6 9,00 6 8 6,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 40 29 40,00 368,676 2 10 79 490 12905
% 58

11 48 LAVİN KILIÇ 4B 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 7 8 7,00 7 3 7,00 41 29 41,00 368,121 3 11 81 496 12963
% 58

12 299 ŞİRİN CAN 4B 10 5 10,00 7 7 7,00 5 10 5,00 11 4 11,00 3 7 3,00 36 33 36,00 366,850 4 12 85 507 13101
% 59

13 51 İMRAN CANAN 4B 7 8 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 9 6 9,00 4 6 4,00 36 34 36,00 365,406 5 13 88 521 13262
% 59

14 395 ERDDM KAYA 4A 8 7 8,00 7 6 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 39 29 39,00 364,868 6 14 90 526 13325
% 60

15 115 BEYZA KILIÇ 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 40 30 40,00 363,996 6 15 91 531 13417
% 60

16 76 ARAM SEVİK 4C 11 3 11,00 8 7 8,00 5 10 5,00 8 7 8,00 3 7 3,00 35 34 35,00 363,848 4 16 92 536 13439
% 60

17 29900 ZERYA AVCI 4C 9 6 9,00 7 7 7,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 36 33 36,00 358,872 5 17 106 581 13932
% 62

18 628 NEHİR UÇAR 4C 8 7 8,00 7 8 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 35 35 35,00 348,041 6 18 125 665 15049
% 67

19 307 ELANUR ERBAŞ 4C 6 7 6,00 7 8 7,00 11 4 11,00 7 8 7,00 6 3 6,00 37 30 37,00 346,643 7 19 127 676 15191
% 68

20 401 YILDIZ ATAY 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 11 4 11,00 6 9 6,00 2 8 2,00 34 36 34,00 342,725 7 20 136 716 15597
% 70

21 53 FERHAT TOPRAK 4B 8 7 8,00 4 8 4,00 9 6 9,00 9 6 9,00 4 6 4,00 34 33 34,00 338,712 8 21 145 751 16032
% 72

22 61 BERTAN ELMAS 4A 6 9 6,00 5 7 5,00 11 4 11,00 9 6 9,00 3 7 3,00 34 33 34,00 337,498 7 22 150 763 16147
% 72

23 56 MERVEM OĞUZ 4A 9 6 9,00 3 12 3,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 38 32,00 333,116 8 23 161 796 16551
% 74

24 360 SÜMEYYE ÇELİK 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 2 13 2,00 3 7 3,00 32 38 32,00 330,423 9 24 163 814 16783
% 75

25 211 ZEYD AVCI 4A 10 5 10,00 4 10 4,00 6 9 6,00 7 8 7,00 3 6 3,00 30 38 30,00 330,410 10 25 164 815 16785
% 75

26 319 İBRAHİM UÇAR 4B 9 6 9,00 5 10 5,00 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 28 42 28,00 324,901 9 26 176 875 17345
% 77

27 388 SEVGİ NUR DOĞDAN4C 11 4 11,00 2 12 2,00 9 6 9,00 6 9 6,00 2 8 2,00 30 39 30,00 322,633 8 27 183 904 17587
% 79

28 74 ALİİBRAHİ ATABAK 4A 6 9 6,00 4 7 4,00 9 6 9,00 6 8 6,00 6 3 6,00 31 33 31,00 317,922 11 28 196 962 18011
% 80

29 303 AYSİMA 4C 3 12 3,00 10 4 10,00 9 6 9,00 2 12 2,00 4 6 4,00 28 40 28,00 317,851 9 29 197 965 18024
% 81

30 97 YASİR ERKOYUN CU 4C 5 10 5,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 9 6,00 1 9 1,00 24 46 24,00 317,239 10 30 199 971 18098
% 81

31 11 ELİF  * ERBAŞ 4C 6 9 6,00 8 7 8,00 3 12 3,00 5 10 5,00 2 8 2,00 24 46 24,00 317,210 11 31 200 973 18102
% 81

32 305 ESMA ERKOYUNCU 4B 9 6 9,00 3 12 3,00 7 8 7,00 6 9 6,00 2 8 2,00 27 43 27,00 314,300 10 32 206 1011 18364
% 82

33 223 MUSTAFA DEMİR 4A 9 6 9,00 3 12 3,00 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 29 41 29,00 313,132 12 33 211 1024 18476
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

KATILIMLAR

34 304 ERKAM OĞUZ 4C 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 9 6,00 1 9 1,00 24 46 24,00 313,077 12 34 212 1026 18484
% 83

35 403 RUNYA ÇELİKBAŞ 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 6 9 6,00 8 6 8,00 4 6 4,00 27 42 27,00 311,704 11 35 214 1042 18599
% 83

36 196 OSMAN ÖZEL 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 24 46 24,00 308,598 13 36 223 1090 18883
% 84

37 325 SÜMEYYE ATABAK 4C 9 6 9,00 2 13 2,00 3 12 3,00 8 7 8,00 2 8 2,00 24 46 24,00 308,453 13 37 224 1091 18900
% 84

38 339 YUSUF KORKMAZ 4A 5 10 5,00 3 9 3,00 6 9 6,00 9 6 9,00 3 7 3,00 26 41 26,00 308,126 14 38 225 1094 18918
% 85

39 300 SİDAT İNAN 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 5 10 5,00 9 6 9,00 1 9 1,00 24 46 24,00 306,980 12 39 228 1105 19012
% 85

40 329 MUHAMMED ELMAS 4C 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 7 8 7,00 3 7 3,00 24 41 24,00 306,922 14 40 229 1107 19018
% 85

41 288 BÜNYAMİN DEMİR 4C 6 9 6,00 5 10 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 25 45 25,00 306,137 15 41 233 1117 19079
% 85

42 169 HACER GÜNEŞ 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 10 4,00 3 7 3,00 24 45 24,00 306,025 13 42 234 1119 19092
% 85

43 295 EFSUN CAN 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 5 9 5,00 5 10 5,00 0 10 0,00 22 47 22,00 304,908 14 43 239 1136 19209
% 86

44 317 EMİN ALAN 4A 7 8 7,00 3 12 3,00 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 24 46 24,00 301,805 15 44 249 1175 19484
% 87

45 272 UMUT DEMİRHAN 4B 6 9 6,00 3 7 3,00 4 11 4,00 7 8 7,00 4 6 4,00 24 41 24,00 300,970 15 45 252 1187 19551
% 87

46 103 ECRİN BAY 4A 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 3 12 3,00 2 8 2,00 22 48 22,00 300,516 16 46 253 1193 19593
% 88

47 174 YAĞMUR GÜRELL 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 2 8 2,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 44 21,00 299,395 17 47 258 1207 19695
% 88

48 383 ZEHRA TEKİN 4B 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 2 13 2,00 2 8 2,00 22 48 22,00 297,943 16 48 266 1233 19821
% 89

49 71 MAHMUT DEMİR 4B 7 8 7,00 3 12 3,00 4 11 4,00 6 9 6,00 2 8 2,00 22 48 22,00 297,251 17 49 268 1246 19882
% 89

50 0 ŞEHLA KILIÇ 4A 7 8 7,00 3 10 3,00 4 6 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 42 21,00 289,540 18 50 290 1338 20538
% 92

51 124 YUNUS CAN 4B 8 7 8,00 2 13 2,00 4 11 4,00 5 10 5,00 0 10 0,00 19 51 19,00 287,093 18 51 297 1374 20711
% 93

52 328 TANER DEMİR 4C 5 10 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 5 10 5,00 1 9 1,00 17 48 17,00 286,241 16 52 302 1384 20770
% 93

53 323 MUHAMME T YAVUZ 4C 3 12 3,00 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 1 9 1,00 18 52 18,00 281,265 17 53 316 1448 21143
% 94

54 3 PERVİN KORKMAZ 4C 6 9 6,00 2 13 2,00 8 7 8,00 3 12 3,00 2 8 2,00 21 49 21,00 280,261 18 54 324 1464 21204
% 95

55 265 EYÜP DEMİR 4B 5 10 5,00 1 14 1,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 20 50 20,00 278,133 19 55 327 1483 21347
% 95

56 57 HİRANUR ELMAS 4B 4 11 4,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 19 51 19,00 276,778 20 56 332 1499 21422
% 96

57 331 ŞEHİMA DÜNDAR 4C 3 11 3,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 13 2,00 3 7 3,00 17 47 17,00 276,444 19 57 334 1504 21440
% 96

58 0 BERFİN BAY 4B 5 10 5,00 2 13 2,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 19 51 19,00 275,448 21 58 337 1511 21487
% 96

59 583 BEDRAN ATABAK 4 4 11 4,00 1 14 1,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 6 4,00 20 50 20,00 272,728 1 59 341 1534 21627
% 97

60 0 ŞÜKRÜ ELMAS 4B 6 9 6,00 1 14 1,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 18 52 18,00 271,553 22 60 349 1548 21679
% 97

61 3090 BAHOZ GELİCİ 4C 6 8 6,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 13 1,00 1 9 1,00 13 50 13,00 265,511 20 61 365 1590 21882
% 98

62 294 ESMANUR AVCI 4C 1 14 1,00 2 12 2,00 6 9 6,00 5 10 5,00 1 9 1,00 15 54 15,00 257,873 21 62 378 1634 22100
% 99

63 0 AGİT TEKİN 4B 2 13 2,00 2 13 2,00 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 14 56 14,00 255,567 23 63 383 1646 22138
% 99

64 167 YUNUS EMRE CANAN4C 6 9 6,00 0 15 0,00 5 10 5,00 1 14 1,00 2 8 2,00 14 56 14,00 250,852 22 64 390 1663 22213
% 99

65 599 NURHAYAT ATABAK 4C 3 12 3,00 1 14 1,00 4 8 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 12 55 12,00 244,537 23 65 396 1674 22271
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

KATILIMLAR
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4 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

SINIF: 4

KATILIMLAR

1 583 BEDRAN ATABAK 4 4 11 4,00 1 14 1,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 6 4,00 20 50 20,00 272,728 1 59 341 1534 21627
% 97
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4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 220 ALARA SEVİK 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 12 3 12,00 13 1 13,00 6 4 6,00 58 11 58,00 460,186 1 1 8 48 3112
% 14

2 2 LAVİN TOPRAK 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 56 14 56,00 428,294 2 5 25 132 6586
% 29

3 24 YUZARSİF ÖZTÜRK 4A 12 3 12,00 9 5 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 48 21 48,00 401,864 3 6 48 271 9378
% 42

4 231 ROHAT ERAAŞ 4A 13 2 13,00 7 8 7,00 12 3 12,00 7 8 7,00 4 6 4,00 43 27 43,00 380,705 4 7 63 388 11641
% 52

5 6 MUHAMMET ÖZALP 4A 7 8 7,00 9 4 9,00 10 5 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 41 27 41,00 374,914 5 8 68 436 12292
% 55

6 395 ERDDM KAYA 4A 8 7 8,00 7 6 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 39 29 39,00 364,868 6 14 90 526 13325
% 60

7 61 BERTAN ELMAS 4A 6 9 6,00 5 7 5,00 11 4 11,00 9 6 9,00 3 7 3,00 34 33 34,00 337,498 7 22 150 763 16147
% 72

8 56 MERVEM OĞUZ 4A 9 6 9,00 3 12 3,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 38 32,00 333,116 8 23 161 796 16551
% 74

9 360 SÜMEYYE ÇELİK 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 2 13 2,00 3 7 3,00 32 38 32,00 330,423 9 24 163 814 16783
% 75

10 211 ZEYD AVCI 4A 10 5 10,00 4 10 4,00 6 9 6,00 7 8 7,00 3 6 3,00 30 38 30,00 330,410 10 25 164 815 16785
% 75

11 74 ALİİBRAHİ ATABAK 4A 6 9 6,00 4 7 4,00 9 6 9,00 6 8 6,00 6 3 6,00 31 33 31,00 317,922 11 28 196 962 18011
% 80

12 223 MUSTAFA DEMİR 4A 9 6 9,00 3 12 3,00 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 29 41 29,00 313,132 12 33 211 1024 18476
% 83

13 196 OSMAN ÖZEL 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 24 46 24,00 308,598 13 36 223 1090 18883
% 84

14 339 YUSUF KORKMAZ 4A 5 10 5,00 3 9 3,00 6 9 6,00 9 6 9,00 3 7 3,00 26 41 26,00 308,126 14 38 225 1094 18918
% 85

15 317 EMİN ALAN 4A 7 8 7,00 3 12 3,00 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 24 46 24,00 301,805 15 44 249 1175 19484
% 87

16 103 ECRİN BAY 4A 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 3 12 3,00 2 8 2,00 22 48 22,00 300,516 16 46 253 1193 19593
% 88

17 174 YAĞMUR GÜRELL 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 2 8 2,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 44 21,00 299,395 17 47 258 1207 19695
% 88

18 0 ŞEHLA KILIÇ 4A 7 8 7,00 3 10 3,00 4 6 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 42 21,00 289,540 18 50 290 1338 20538
% 92
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4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 23 YAKUP DÖNDAR 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 8 7 8,00 14 1 14,00 5 5 5,00 52 18 52,00 441,061 1 2 15 91 5164
% 23

2 268 İSMAİL ÖZALP 4B 9 6 9,00 6 8 6,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 40 29 40,00 368,676 2 10 79 490 12905
% 58

3 48 LAVİN KILIÇ 4B 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 7 8 7,00 7 3 7,00 41 29 41,00 368,121 3 11 81 496 12963
% 58

4 299 ŞİRİN CAN 4B 10 5 10,00 7 7 7,00 5 10 5,00 11 4 11,00 3 7 3,00 36 33 36,00 366,850 4 12 85 507 13101
% 59

5 51 İMRAN CANAN 4B 7 8 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 9 6 9,00 4 6 4,00 36 34 36,00 365,406 5 13 88 521 13262
% 59

6 115 BEYZA KILIÇ 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 40 30 40,00 363,996 6 15 91 531 13417
% 60

7 401 YILDIZ ATAY 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 11 4 11,00 6 9 6,00 2 8 2,00 34 36 34,00 342,725 7 20 136 716 15597
% 70

8 53 FERHAT TOPRAK 4B 8 7 8,00 4 8 4,00 9 6 9,00 9 6 9,00 4 6 4,00 34 33 34,00 338,712 8 21 145 751 16032
% 72

9 319 İBRAHİM UÇAR 4B 9 6 9,00 5 10 5,00 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 28 42 28,00 324,901 9 26 176 875 17345
% 77

10 305 ESMA ERKOYUNCU 4B 9 6 9,00 3 12 3,00 7 8 7,00 6 9 6,00 2 8 2,00 27 43 27,00 314,300 10 32 206 1011 18364
% 82

11 403 RUNYA ÇELİKBAŞ 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 6 9 6,00 8 6 8,00 4 6 4,00 27 42 27,00 311,704 11 35 214 1042 18599
% 83

12 300 SİDAT İNAN 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 5 10 5,00 9 6 9,00 1 9 1,00 24 46 24,00 306,980 12 39 228 1105 19012
% 85

13 169 HACER GÜNEŞ 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 10 4,00 3 7 3,00 24 45 24,00 306,025 13 42 234 1119 19092
% 85

14 295 EFSUN CAN 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 5 9 5,00 5 10 5,00 0 10 0,00 22 47 22,00 304,908 14 43 239 1136 19209
% 86

15 272 UMUT DEMİRHAN 4B 6 9 6,00 3 7 3,00 4 11 4,00 7 8 7,00 4 6 4,00 24 41 24,00 300,970 15 45 252 1187 19551
% 87

16 383 ZEHRA TEKİN 4B 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 2 13 2,00 2 8 2,00 22 48 22,00 297,943 16 48 266 1233 19821
% 89

17 71 MAHMUT DEMİR 4B 7 8 7,00 3 12 3,00 4 11 4,00 6 9 6,00 2 8 2,00 22 48 22,00 297,251 17 49 268 1246 19882
% 89

18 124 YUNUS CAN 4B 8 7 8,00 2 13 2,00 4 11 4,00 5 10 5,00 0 10 0,00 19 51 19,00 287,093 18 51 297 1374 20711
% 93

19 265 EYÜP DEMİR 4B 5 10 5,00 1 14 1,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 20 50 20,00 278,133 19 55 327 1483 21347
% 95

20 57 HİRANUR ELMAS 4B 4 11 4,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 19 51 19,00 276,778 20 56 332 1499 21422
% 96

21 0 BERFİN BAY 4B 5 10 5,00 2 13 2,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 19 51 19,00 275,448 21 58 337 1511 21487
% 96

22 0 ŞÜKRÜ ELMAS 4B 6 9 6,00 1 14 1,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 18 52 18,00 271,553 22 60 349 1548 21679
% 97

23 0 AGİT TEKİN 4B 2 13 2,00 2 13 2,00 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 14 56 14,00 255,567 23 63 383 1646 22138
% 99
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4C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 65 410 1701 22384

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,73 8 6 8,35 10 5 9,70 10 5 9,58 6 4 5,77 43 26 43,13 382,990

Okul Ortalaması 7 8 7,18 5 9 5,34 7 8 6,71 7 8 6,58 3 7 3,38 29 40 29,19 325,010

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 230 İCLAL ATAY 4C 11 3 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 15 54,00 431,022 1 3 20 119 6252
% 28

2 340 YAĞMUR ATABAK 4C 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 16 54,00 431,022 1 3 20 119 6252
% 28

3 316 YAREN DEMİRAYAK 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 9 6 9,00 8 2 8,00 44 26 44,00 374,318 3 9 69 440 12334
% 55

4 76 ARAM SEVİK 4C 11 3 11,00 8 7 8,00 5 10 5,00 8 7 8,00 3 7 3,00 35 34 35,00 363,848 4 16 92 536 13439
% 60

5 29900 ZERYA AVCI 4C 9 6 9,00 7 7 7,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 36 33 36,00 358,872 5 17 106 581 13932
% 62

6 628 NEHİR UÇAR 4C 8 7 8,00 7 8 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 35 35 35,00 348,041 6 18 125 665 15049
% 67

7 307 ELANUR ERBAŞ 4C 6 7 6,00 7 8 7,00 11 4 11,00 7 8 7,00 6 3 6,00 37 30 37,00 346,643 7 19 127 676 15191
% 68

8 388 SEVGİ NUR DOĞDAN4C 11 4 11,00 2 12 2,00 9 6 9,00 6 9 6,00 2 8 2,00 30 39 30,00 322,633 8 27 183 904 17587
% 79

9 303 AYSİMA 4C 3 12 3,00 10 4 10,00 9 6 9,00 2 12 2,00 4 6 4,00 28 40 28,00 317,851 9 29 197 965 18024
% 81

10 97 YASİR ERKOYUN CU 4C 5 10 5,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 9 6,00 1 9 1,00 24 46 24,00 317,239 10 30 199 971 18098
% 81

11 11 ELİF  * ERBAŞ 4C 6 9 6,00 8 7 8,00 3 12 3,00 5 10 5,00 2 8 2,00 24 46 24,00 317,210 11 31 200 973 18102
% 81

12 304 ERKAM OĞUZ 4C 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 9 6,00 1 9 1,00 24 46 24,00 313,077 12 34 212 1026 18484
% 83

13 325 SÜMEYYE ATABAK 4C 9 6 9,00 2 13 2,00 3 12 3,00 8 7 8,00 2 8 2,00 24 46 24,00 308,453 13 37 224 1091 18900
% 84

14 329 MUHAMMED ELMAS 4C 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 7 8 7,00 3 7 3,00 24 41 24,00 306,922 14 40 229 1107 19018
% 85

15 288 BÜNYAMİN DEMİR 4C 6 9 6,00 5 10 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 25 45 25,00 306,137 15 41 233 1117 19079
% 85

16 328 TANER DEMİR 4C 5 10 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 5 10 5,00 1 9 1,00 17 48 17,00 286,241 16 52 302 1384 20770
% 93

17 323 MUHAMME T YAVUZ 4C 3 12 3,00 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 1 9 1,00 18 52 18,00 281,265 17 53 316 1448 21143
% 94

18 3 PERVİN KORKMAZ 4C 6 9 6,00 2 13 2,00 8 7 8,00 3 12 3,00 2 8 2,00 21 49 21,00 280,261 18 54 324 1464 21204
% 95

19 331 ŞEHİMA DÜNDAR 4C 3 11 3,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 13 2,00 3 7 3,00 17 47 17,00 276,444 19 57 334 1504 21440
% 96

20 3090 BAHOZ GELİCİ 4C 6 8 6,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 13 1,00 1 9 1,00 13 50 13,00 265,511 20 61 365 1590 21882
% 98

21 294 ESMANUR AVCI 4C 1 14 1,00 2 12 2,00 6 9 6,00 5 10 5,00 1 9 1,00 15 54 15,00 257,873 21 62 378 1634 22100
% 99

22 167 YUNUS EMRE CANAN4C 6 9 6,00 0 15 0,00 5 10 5,00 1 14 1,00 2 8 2,00 14 56 14,00 250,852 22 64 390 1663 22213
% 99

23 599 NURHAYAT ATABAK 4C 3 12 3,00 1 14 1,00 4 8 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 12 55 12,00 244,537 23 65 396 1674 22271
% 99
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