
İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 4. SINIF 4.DENEME 410 1701 22560

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,74 5,08 9,74 8,36 6,15 8,36 9,71 5,05 9,71 9,59 5,18 9,59 5,77 4,03 5,77 43,17 25,49 43,17 383,210

KATILIMLAR

1
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 13 SAMİRHAN BAHTİYAROĞ4D 15 0 15,00 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 68 2 68,00 495,734 1 1 1 1 158

2
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
YUKARI KAYALAR İLKOKULU 161 NURGÜL ERDURAN 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 69 1 69,00 493,561 1 1 2 3 275

3
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 374 EMİN RASAEİ 4D 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 66 4 66,00 481,325 2 2 3 11 1142

4
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 378 EDA TURAY 4C 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 63 7 63,00 476,659 1 3 4 19 1566

5
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 98 BAHOZ TÖRE 4B 15 0 15,00 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 64 6 64,00 468,706 1 4 5 32 2314

6
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 433 NURULLAH ERBAŞ 4C 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 12 3 12,00 7 3 7,00 61 9 61,00 465,658 2 5 6 36 2584

7
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 131 ZEYNEP KIVCI 4B 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 61 9 61,00 460,920 2 6 7 45 3061

8
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 220 ALARA SEVİK 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 12 3 12,00 13 1 13,00 6 4 6,00 58 11 58,00 460,186 1 1 8 48 3154

9
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 475 UMUT BİLMEZ 4E 10 5 10,00 13 2 13,00 15 0 15,00 15 0 15,00 7 3 7,00 60 10 60,00 455,610 1 7 9 53 3611

10
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
DERECİK BELDESİ UMURLU OKULU 200 ELİF ŞENDUL 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 12 3 12,00 8 2 8,00 60 10 60,00 454,769 1 1 10 57 3708

11
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 460 MURAT BALCİ 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 13 2 13,00 5 5 5,00 57 13 57,00 451,203 1 8 11 62 4108

12
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 458 KASIM İNAN 4C 13 2 13,00 12 3 12,00 13 2 13,00 13 2 13,00 6 4 6,00 57 13 57,00 448,255 3 9 12 66 4421

13
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 18 HİRA CAMİYE 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 6 4 6,00 57 13 57,00 447,996 1 1 13 67 4447

14
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 455 IRMAK PALAMUT 4D 14 1 14,00 11 4 11,00 12 3 12,00 14 1 14,00 5 4 5,00 56 13 56,00 447,509 3 10 14 71 4510

15
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 23 YAKUP DÖNDAR 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 8 7 8,00 14 1 14,00 5 5 5,00 52 18 52,00 441,061 1 2 15 91 5231

16
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 646 SEMA ALYA TUNÇ 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 57 13 57,00 440,397 2 11 16 93 5299

17
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 130 UĞUR EMRE CEVİZCİ 4E 11 4 11,00 11 4 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 4 6 4,00 54 16 54,00 434,747 2 12 17 108 5900

18
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 19 HÜLYA SÖYLER 4A 14 1 14,00 10 4 10,00 13 2 13,00 11 4 11,00 7 3 7,00 55 14 55,00 432,775 1 1 18 114 6115

19
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 240 BEYZA NUR EROĞUZ 4A 13 2 13,00 10 5 10,00 9 6 9,00 14 1 14,00 6 4 6,00 52 18 52,00 431,119 3 13 19 118 6320

20
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 230 İCLAL ATAY 4C 11 3 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 15 54,00 431,022 1 3 20 119 6327

21
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 340 YAĞMUR ATABAK 4C 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 16 54,00 431,022 1 3 20 119 6327

22
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 107 MUHAMMED SALA 4E 13 2 13,00 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 5 5 5,00 52 18 52,00 430,423 3 14 22 123 6403
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23
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 23 FARUK SOYDAN 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 8 7 8,00 13 2 13,00 5 5 5,00 50 20 50,00 429,772 2 2 23 125 6494

24
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 469 SUDE TEKİN 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 56 14 56,00 428,495 4 15 24 128 6638

25
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2 LAVİN TOPRAK 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 56 14 56,00 428,294 2 5 25 132 6663

26
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 457 RUKİYE OĞUZ 4E 10 5 10,00 14 1 14,00 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 50 20 50,00 427,286 4 16 26 135 6766

27
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 71 AMMAR İNAN 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 12 3 12,00 3 7 3,00 51 19 51,00 427,220 5 17 27 136 6769

28
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 527 NURHAT YÜCE 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 13 2 13,00 11 4 11,00 2 8 2,00 50 20 50,00 426,820 6 18 28 138 6818

29
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 406 HAVİN ÇELİK 4E 12 3 12,00 10 5 10,00 12 3 12,00 13 2 13,00 5 5 5,00 52 18 52,00 426,002 5 19 29 141 6906

30
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 501 NİSANUR ÇİFTÇİ 4B 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 3 7 3,00 50 20 50,00 423,613 3 20 30 155 7175

31
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
tütünlü ilkokulu 550 ÜMMEYİR TURAY 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 14 1 14,00 12 3 12,00 5 5 5,00 52 18 52,00 421,927 1 1 31 162 7339

32
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 282 YİĞİT ÖZAL 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 53 17 53,00 419,667 7 21 32 171 7590

33
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 221 SEYİTBERAT KEYFİ 4B 11 4 11,00 8 7 8,00 14 1 14,00 14 1 14,00 6 3 6,00 53 16 53,00 419,408 4 22 33 172 7622

34
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 403 EYÜP ÇELİK 4B 12 3 12,00 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 10 0 10,00 53 17 53,00 419,120 5 23 34 174 7655

35
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 393 ENES ÖZER 4E 13 2 13,00 9 6 9,00 12 3 12,00 11 4 11,00 6 4 6,00 51 19 51,00 416,961 6 24 35 184 7870

36
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 58 RUKEN ÖVEÇ 4A 11 4 11,00 11 2 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 3 7 3,00 48 20 48,00 416,227 1 1 36 186 7949

37
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 408 HİRA YİLMAZ 4B 9 6 9,00 10 5 10,00 14 1 14,00 12 3 12,00 7 3 7,00 52 18 52,00 414,357 6 25 37 194 8152

38
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 151 AHMET ALİ PARLAK 4E 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 13 2 13,00 7 3 7,00 50 20 50,00 413,878 7 26 38 195 8199

39
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
YUKARI KAYALAR İLKOKULU 162 MELS A SİLAHŞÖR 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 9 6 9,00 7 3 7,00 8 2 8,00 48 17 48,00 410,246 2 2 39 209 8603

40
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 139 AYBÜKE BODUR 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 48 22 48,00 409,612 7 27 40 212 8662

41
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 442 RONAHİ SE *İ 4A 14 1 14,00 7 8 7,00 10 5 10,00 12 3 12,00 6 4 6,00 49 21 49,00 409,488 8 28 41 213 8678

42
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 468 SOLİN ÖPENGİN 4D 9 6 9,00 11 3 11,00 12 3 12,00 11 4 11,00 6 4 6,00 49 20 49,00 409,403 4 29 42 214 8689

43
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 437 ÖMER ŞİN 4E 11 4 11,00 9 6 9,00 12 3 12,00 11 4 11,00 7 3 7,00 50 20 50,00 408,732 8 30 43 222 8751

44
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 350 HARUN İNAN 4A 13 2 13,00 11 4 11,00 8 7 8,00 8 6 8,00 7 3 7,00 47 22 47,00 408,170 2 2 44 226 8813
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45
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 60 ALPER GEYLAN 4A 12 2 12,00 6 9 6,00 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 50 19 50,00 407,085 3 3 45 237 8912

46
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 186 FİRDEVS TÖRE 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 13 2 13,00 11 4 11,00 4 6 4,00 48 22 48,00 406,372 1 1 46 240 8995

47
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 488 BEFRİN GÜLERR 4D 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 46 24 46,00 403,119 5 31 47 258 9342

48
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 24 YUZARSİF ÖZTÜRK 4A 12 3 12,00 9 5 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 48 21 48,00 401,864 3 6 48 271 9484

49
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 15 FİRDEVS CAMİYE 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 48 22 48,00 399,728 4 4 49 283 9714

50
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 184 HAVVA SEVİL 4A 11 4 11,00 9 3 9,00 13 2 13,00 9 6 9,00 6 4 6,00 48 19 48,00 399,320 3 3 50 288 9769

51
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 22 MUSLİH EREN 4A 13 2 13,00 7 8 7,00 12 3 12,00 9 5 9,00 8 2 8,00 49 20 49,00 398,361 2 2 51 293 9863

52
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 33 YUSUF MARMARA 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 13 2 13,00 10 5 10,00 6 4 6,00 48 22 48,00 397,731 1 1 52 296 9926

53
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 333 EMRE ERDURAN 4C 7 8 7,00 12 3 12,00 9 6 9,00 11 4 11,00 4 6 4,00 43 27 43,00 394,815 4 32 53 313 10225

54
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 192 ŞİLAN İNAN 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 7 8 7,00 7 8 7,00 4 6 4,00 41 29 41,00 389,967 4 4 54 340 10761

55
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 412 HÜMEYRA KESKİN 4B 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 6 4 6,00 45 25 45,00 389,657 8 33 55 343 10803

56
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
DERECİK BELDESİ UMURLU OKULU 69 NALİN YILMAZ 4A 11 1 11,00 5 7 5,00 15 0 15,00 11 4 11,00 6 4 6,00 48 16 48,00 387,818 2 2 56 350 11013

57
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 180 SÜMEYYE DAYAN 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 12 3 12,00 11 4 11,00 2 8 2,00 43 27 43,00 387,239 2 2 57 355 11089

58
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 5 ALİM ÖZER 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 13 2 13,00 8 7 8,00 8 2 8,00 47 23 47,00 385,570 3 3 58 363 11257

59
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 0 ZEYNEP TAŞÇİ 4A 12 3 12,00 6 9 6,00 7 8 7,00 13 2 13,00 3 7 3,00 41 29 41,00 384,883 5 5 59 369 11335

60
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Yaylapınar İlkokulu 55 YİĞİT EFE ÖKTEN 4A 13 1 13,00 4 11 4,00 13 2 13,00 11 4 11,00 4 6 4,00 45 24 45,00 383,065 1 1 60 374 11523

61
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
çatalca köyü soğuksu mezrası ortaokulu 73 ŞAMET YILMAZ 4A 11 4 11,00 6 9 6,00 12 3 12,00 11 4 11,00 3 7 3,00 43 27 43,00 381,459 1 1 61 383 11683

62
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 243 ESMA YÜCE 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 9 6 9,00 6 9 6,00 7 3 7,00 43 27 43,00 381,430 1 1 62 384 11687

63
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 231 ROHAT ERAAŞ 4A 13 2 13,00 7 8 7,00 12 3 12,00 7 8 7,00 4 6 4,00 43 27 43,00 380,705 4 7 63 388 11762

64
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 252 MUSTAFA KAYA 4A 8 7 8,00 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 7 3 7,00 42 28 42,00 379,447 9 34 64 397 11910

65
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 23 ABDURAHMAN TURAY 4D 10 5 10,00 9 6 9,00 10 5 10,00 9 6 9,00 2 8 2,00 40 30 40,00 379,424 6 35 65 398 11911

66
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 35 EGEMEN TORUN 4A 12 3 12,00 7 8 7,00 9 6 9,00 9 6 9,00 4 6 4,00 41 29 41,00 378,465 4 4 66 407 12020
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67
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 40 SEMAN* ÖZER 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 44 26 44,00 377,007 5 5 67 417 12172

68
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 6 MUHAMMET ÖZALP 4A 7 8 7,00 9 4 9,00 10 5 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 41 27 41,00 374,914 5 8 68 436 12416

69
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 316 YAREN DEMİRAYAK 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 9 6 9,00 8 2 8,00 44 26 44,00 374,318 3 9 69 440 12459

70
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
tütünlü ilkokulu 502 ASYA HOŞ 4A 10 5 10,00 4 11 4,00 12 3 12,00 14 1 14,00 1 9 1,00 41 29 41,00 374,044 2 2 70 441 12490

71
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
DERECİK BELDESİ UMURLU OKULU 54 MELEK TEKİN 4A 5 10 5,00 9 6 9,00 14 1 14,00 10 4 10,00 5 5 5,00 43 26 43,00 373,804 3 3 71 445 12522

72
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 0 YASER ERENÇ 4A 11 3 11,00 7 7 7,00 7 4 7,00 9 6 9,00 6 3 6,00 40 23 40,00 372,780 6 6 72 452 12618

73
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 167 ZEKERİYA TÖRE 4A 10 5 10,00 5 10 5,00 12 3 12,00 11 4 11,00 4 6 4,00 42 28 42,00 371,900 2 2 73 458 12690

74
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 569 İSHAK ÇİFÇİ 4E 10 5 10,00 7 8 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 3 7 3,00 39 31 39,00 371,108 9 36 74 467 12769

75
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 86 AYŞEGÜL ARICI 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 12 3 12,00 5 10 5,00 3 7 3,00 40 30 40,00 370,346 10 37 75 476 12853

76
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Yaylapınar İlkokulu 51 GÜL ÖZEL 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 41 29 41,00 369,422 2 2 76 478 12939

77
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
DERECİK BELDESİ UMURLU OKULU 217 AHMET YÜCE 4A 9 5 9,00 9 6 9,00 12 3 12,00 7 8 7,00 2 8 2,00 39 30 39,00 369,169 4 4 77 483 12979

78
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 142 DİLRUBA DEMİR 4D 7 6 7,00 9 4 9,00 10 4 10,00 10 4 10,00 2 4 2,00 38 22 38,00 368,947 7 38 78 485 13007

79
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 268 İSMAİL ÖZALP 4B 9 6 9,00 6 8 6,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 40 29 40,00 368,676 2 10 79 490 13032

80
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 416 DAVUT ERBAŞ 4C 9 6 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 11 4 11,00 5 5 5,00 40 30 40,00 368,388 5 39 80 491 13060

81
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 48 LAVİN KILIÇ 4B 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 7 8 7,00 7 3 7,00 41 29 41,00 368,121 3 11 81 496 13090

82
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 200 ŞEYMA DEMİR 4A 12 3 12,00 6 9 6,00 11 4 11,00 6 9 6,00 7 3 7,00 42 28 42,00 367,997 2 2 82 498 13099

83
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 470 ÖMER KAYA 4D 10 5 10,00 10 3 10,00 6 9 6,00 8 3 8,00 34 20 34,00 367,927 8 40 83 500 13108

84
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 402 EYLÜL SEVMEZ 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 10 5 10,00 10 4 10,00 3 7 3,00 39 30 39,00 366,946 11 41 84 506 13217

85
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 299 ŞİRİN CAN 4B 10 5 10,00 7 7 7,00 5 10 5,00 11 4 11,00 3 7 3,00 36 33 36,00 366,850 4 12 85 507 13228

86
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 495 UĞUR KARADENİZ 4E 10 5 10,00 10 5 10,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 37 33 37,00 365,599 10 42 86 516 13368

87
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 300 ESLEM ATILGAN 4A 9 6 9,00 9 6 9,00 6 9 6,00 7 8 7,00 7 3 7,00 38 32 38,00 365,452 5 5 87 519 13383

88
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 51 İMRAN CANAN 4B 7 8 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 9 6 9,00 4 6 4,00 36 34 36,00 365,406 5 13 88 521 13389



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 4. SINIF 4.DENEME 410 1701 22560

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,74 5,08 9,74 8,36 6,15 8,36 9,71 5,05 9,71 9,59 5,18 9,59 5,77 4,03 5,77 43,17 25,49 43,17 383,210

KATILIMLAR

89
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 313 ADEM BEDÜK 4E 11 4 11,00 6 9 6,00 7 8 7,00 10 5 10,00 3 7 3,00 37 33 37,00 365,224 11 43 89 523 13417

90
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 395 ERDDM KAYA 4A 8 7 8,00 7 6 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 39 29 39,00 364,868 6 14 90 526 13452

91
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 115 BEYZA KILIÇ 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 40 30 40,00 363,996 6 15 91 531 13548

92
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 76 ARAM SEVİK 4C 11 3 11,00 8 7 8,00 5 10 5,00 8 7 8,00 3 7 3,00 35 34 35,00 363,848 4 16 92 536 13570

93
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
tütünlü ilkokulu 535 MUHAMMED İNAN 4A 10 5 10,00 7 6 7,00 9 6 9,00 8 7 8,00 4 6 4,00 38 30 38,00 363,397 3 3 93 541 13616

94
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 291 EDA ULUKAN 4C 11 4 11,00 7 6 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 5 5 5,00 39 29 39,00 363,072 6 44 94 543 13654

95
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 236 ELİF AKBAŞ 4A 8 6 8,00 7 7 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 4 6 4,00 38 30 38,00 362,879 3 3 95 545 13671

96
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 204 BERÇEM İLİŞ 4C 7 8 7,00 11 4 11,00 5 10 5,00 8 7 8,00 3 7 3,00 34 36 34,00 362,729 7 45 96 546 13689

97
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 79 ZEHRA ERENÇ 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 8 7 8,00 10 5 10,00 5 5 5,00 38 32 38,00 362,591 7 7 97 547 13702

98
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 388 SEMİRA SÖNMEZ 4C 9 6 9,00 10 5 10,00 7 8 7,00 5 9 5,00 6 4 6,00 37 32 37,00 362,479 8 46 98 551 13711

99
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 427 NİSANUR ÇİFTÇİ 4A 11 4 11,00 6 9 6,00 10 5 10,00 8 7 8,00 3 7 3,00 38 32 38,00 362,355 12 47 99 552 13719

100
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 670 EGEHAN ÜRKMEZ 4B 7 6 7,00 7 8 7,00 11 4 11,00 10 4 10,00 4 5 4,00 39 27 39,00 362,324 9 48 100 554 13724
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