
İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 3. SINIF 4.DENEME 340 1737 22084

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,01 3,84 11,01 10,22 4,29 10,22 11,03 3,79 11,03 11,91 2,86 11,91 6,48 3,32 6,48 50,65 18,10 50,65 417,030

KATILIMLAR

1
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 278 ARAS KIZILTAŞ 3B 14 1 14,00 15 0 15,00 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 69 1 69,00 494,891 1 1 1 7 669

2
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 572 BERAT GÜRDAL 3D 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 10 0 10,00 68 2 68,00 492,614 1 2 2 16 1044

3
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 61 FEYZA ERCAN 3C 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 15 0 15,00 10 0 10,00 67 3 67,00 490,337 1 3 3 21 1396

4
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 159 ÖMÜR ÖPENGİN 3A 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 7 3 7,00 65 5 65,00 486,647 1 4 4 27 1999

5
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 81 EFRAN AGAH GEZER 3C 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 66 4 66,00 485,775 2 5 5 29 2203

6
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 10 ALİERCAN TÖRE 3B 15 0 15,00 13 1 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 66 3 66,00 482,856 1 1 6 40 2685

7
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 136 MUHAMMED DUYAN 3B 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 65 5 65,00 479,336 2 6 7 49 3365

8
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 301 HAYRUNİSA ATABAK 3D 13 2 13,00 15 0 15,00 12 3 12,00 14 0 14,00 9 1 9,00 63 6 63,00 476,112 2 7 8 69 3962

9
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 560 DİLŞAT İNAN 3C 13 2 13,00 15 0 15,00 12 3 12,00 14 1 14,00 8 2 8,00 62 8 62,00 474,123 3 8 9 78 4338

10
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 SUD NAZ GEYLAN 3A 15 0 15,00 14 1 14,00 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 63 7 63,00 472,468 1 1 10 83 4638

11
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 160 ASLI ATMACA 3B 13 2 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 9 1 9,00 64 6 64,00 471,654 3 9 11 90 4809

12
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 523 CİVA ACAR 3A 13 2 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 6 4 6,00 62 8 62,00 470,537 2 10 12 95 5010

13
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 60 RÜMEYSA FIRAT 3C 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 6 4 6,00 61 9 61,00 468,260 4 11 13 107 5436

14
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 570 ZEYNEP KILIÇ 3C 14 1 14,00 12 3 12,00 13 1 13,00 15 0 15,00 8 2 8,00 62 7 62,00 467,042 5 12 14 117 5653

15
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 138 SELİM YILMAZ 3B 13 2 13,00 14 1 14,00 14 0 14,00 12 1 12,00 9 0 9,00 62 4 62,00 464,527 4 13 15 133 6116

16
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 HAVVA YUSUFOĞLU 3A 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 14 1 14,00 5 5 5,00 59 11 59,00 463,994 2 2 16 136 6185

17
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 117 ZANYAR TÖRE 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 7 3 7,00 61 9 61,00 463,810 3 14 17 139 6221

18
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 318 HİVDA ÖPENGİN 3A 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 60 10 60,00 462,863 4 15 18 146 6385

19
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 413 İBRAHİM SEVİK 3B 11 4 11,00 14 0 14,00 12 3 12,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 9 60,00 462,316 1 1 19 151 6466

20
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 0 ARDA DEMİR 3A 13 1 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 15 0 15,00 7 3 7,00 61 8 61,00 462,221 5 16 20 152 6479

21
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 20 RABİATUĞBA TÖRE 3C 12 3 12,00 12 3 12,00 13 2 13,00 15 0 15,00 10 0 10,00 62 8 62,00 460,802 6 17 21 161 6727

22
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 454 ERVA İLİM DUYDU 3A 13 2 13,00 11 3 11,00 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 61 8 61,00 457,771 6 18 22 177 7258
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23
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 76 YÜSRA KARAKOÇ 3C 11 4 11,00 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 61 9 61,00 457,282 7 19 23 179 7332

24
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 550 SÜMEYYE AVCI 3B 12 3 12,00 13 2 13,00 12 3 12,00 15 0 15,00 6 4 6,00 58 12 58,00 457,008 5 20 24 180 7376

25
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 65 ASYA TÖRE 3C 13 2 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 61 9 61,00 456,499 8 21 25 185 7457

26
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 612 UMUT İNAN 3B 10 5 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 10 60,00 455,322 2 2 26 190 7619

27
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 73 ERDEM ÇELİKBAŞ 3C 14 1 14,00 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 5 5 5,00 58 12 58,00 455,241 9 22 27 192 7637

28
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 42 EVİN AK 3B 13 2 13,00 11 0 11,00 14 1 14,00 15 0 15,00 6 4 6,00 59 7 59,00 453,793 2 2 28 204 7853

29
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 306 FURKAN ER 3D 12 3 12,00 12 3 12,00 12 3 12,00 14 1 14,00 10 0 10,00 60 10 60,00 453,675 3 23 29 205 7870

30
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 300 MUHAMMED ŞİMŞEK 3D 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 60 10 60,00 452,979 4 24 30 207 7974

31
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 421 BİRGÜL UÇAR 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 13 2 13,00 6 4 6,00 57 13 57,00 452,417 1 3 31 214 8060

32
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 ENSAR KILIÇ 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 15 0 15,00 12 3 12,00 5 5 5,00 58 12 58,00 452,409 3 3 32 215 8063

33
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 74 BERAT SEVİM 3A 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 58 12 58,00 451,862 1 1 33 216 8141

34
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 CANER ALGÜL 3A 15 0 15,00 12 3 12,00 11 3 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 57 12 57,00 451,058 4 4 34 218 8249

35
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 126 İREM CAMİYE 3A 11 4 11,00 13 1 13,00 10 4 10,00 14 1 14,00 10 0 10,00 58 10 58,00 450,451 2 2 35 223 8341

36
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 590 ENSAR ERLER 3D 14 1 14,00 10 1 10,00 12 3 12,00 15 0 15,00 7 3 7,00 58 8 58,00 449,898 5 25 36 227 8420

37
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 YUSUF BAŞER 3A 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 7 3 7,00 58 12 58,00 449,001 5 5 37 233 8573

38
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 153 PELİN KOÇ 3A 12 3 12,00 13 0 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 2 1 2,00 55 6 55,00 448,756 1 1 38 235 8598

39
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 113 SARYA TAŞ 3A 9 6 9,00 13 2 13,00 13 2 13,00 15 0 15,00 8 2 8,00 58 12 58,00 447,936 7 26 39 240 8715

40
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 200 YAKUP ATİLLA 3D 13 2 13,00 11 3 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 5 5 5,00 57 12 57,00 446,954 6 27 40 244 8861

41
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 95 ELANUR KAYA 3A 13 2 13,00 11 4 11,00 11 4 11,00 14 1 14,00 8 2 8,00 57 13 57,00 446,090 8 28 41 253 8984

42
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 111 AYŞE TÖRE 3A 14 1 14,00 10 2 10,00 12 3 12,00 14 1 14,00 7 3 7,00 57 10 57,00 445,048 1 3 42 259 9155

43
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 625 MENESA ELMAS 3B 12 3 12,00 11 3 11,00 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 56 13 56,00 443,842 3 4 43 268 9298

44
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 210 ABUZER DEMİR 3A 13 2 13,00 12 2 12,00 10 5 10,00 13 2 13,00 7 3 7,00 55 14 55,00 443,413 2 4 44 271 9342
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45
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 637 BEHİCE DEMİRDAŞ 3C 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 10 5 10,00 5 5 5,00 55 15 55,00 443,264 1 5 45 273 9364

46
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 660 EMİR ERKAN 3B 9 6 9,00 13 1 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 4 6 4,00 55 14 55,00 442,257 6 29 46 282 9523

47
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 56 BEKİRHAN GEYLAN 3A 12 3 12,00 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 3 7 3,00 54 16 54,00 439,456 3 3 47 303 9891

48
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 SAFİYE KILIÇ 3A 9 6 9,00 13 2 13,00 10 5 10,00 15 0 15,00 7 3 7,00 54 16 54,00 439,116 6 6 48 306 9936

49
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 166 MERVE KARATAŞ 3D 11 3 11,00 12 2 12,00 11 4 11,00 14 1 14,00 6 2 6,00 54 12 54,00 438,333 7 30 49 310 10034

50
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 666 ECRİN NİDA KORKMAZ 3D 11 4 11,00 10 2 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 58 9 58,00 437,965 8 31 50 311 10078

51
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 480 YASİR ERYILMAZ 3C 7 8 7,00 13 2 13,00 12 3 12,00 15 0 15,00 7 3 7,00 54 16 54,00 433,452 10 32 51 341 10589

52
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 524 EFRİN SAMUR 3A 10 4 10,00 13 2 13,00 10 4 10,00 14 1 14,00 4 6 4,00 51 17 51,00 433,408 9 33 52 342 10591

53
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 65 MELİKE ÖZER 3A 13 2 13,00 10 5 10,00 10 5 10,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 16 54,00 432,524 1 1 53 348 10693

54
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 58 HİCRAN SÜREN 3B 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 54 16 54,00 431,022 7 34 54 356 10869

55
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 173 NEHİR YÜCEL 3A 9 6 9,00 11 3 11,00 12 3 12,00 15 0 15,00 6 4 6,00 53 16 53,00 428,803 2 2 55 365 11126

56
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 66 ABDULLAH KAPLAN 3A 10 5 10,00 13 2 13,00 10 5 10,00 13 2 13,00 4 6 4,00 50 20 50,00 428,558 3 3 56 368 11155

57
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 688 FATİME YEŞİL 3D 12 3 12,00 9 3 9,00 12 3 12,00 14 1 14,00 7 3 7,00 54 13 54,00 428,391 9 35 57 370 11173

58
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 585 CİVAN AVAZ KARA 3D 8 6 8,00 12 2 12,00 12 2 12,00 14 1 14,00 7 2 7,00 53 13 53,00 427,272 10 36 58 380 11308

59
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 1453 ABDULLAH TÖRE 3A 12 3 12,00 10 3 10,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 1 8,00 54 13 54,00 427,119 3 5 59 382 11326

60
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 110 DAMLA TAŞÇİ 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 52 18 52,00 426,468 4 4 60 388 11397

61
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 121 SARİYE ÇELİK 3B 11 4 11,00 9 6 9,00 13 2 13,00 15 0 15,00 5 5 5,00 53 17 53,00 426,431 8 37 61 391 11403

62
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 125 HİCRAN CAMİYE 3A 8 7 8,00 14 1 14,00 9 6 9,00 12 3 12,00 8 2 8,00 51 19 51,00 425,608 5 5 62 395 11502

63
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 615 DİLGEŞ TEKİN 3C 8 7 8,00 14 1 14,00 12 3 12,00 11 4 11,00 7 3 7,00 52 18 52,00 425,600 11 38 63 396 11504

64
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 278 EDA GÜRDAL 3D 13 2 13,00 8 5 8,00 11 4 11,00 14 1 14,00 7 3 7,00 53 15 53,00 424,784 11 39 64 400 11592

65
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 217 EYL* OĞUZ 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 52 18 52,00 424,471 10 40 65 401 11628

66
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 82 BERİN ALGÜL 3C 10 5 10,00 13 2 13,00 11 4 11,00 10 5 10,00 8 2 8,00 52 18 52,00 424,241 12 41 66 404 11649
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67
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 132 MUSTAFA CAMİYE 3A 10 5 10,00 14 1 14,00 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 51 19 51,00 423,841 6 6 67 406 11684

68
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 MERCAN KESKİN 3A 11 4 11,00 12 3 12,00 9 6 9,00 13 2 13,00 3 7 3,00 48 22 48,00 422,962 7 7 68 412 11801

69
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 599 NEHİR YİLMAZ 3B 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 6 4 6,00 51 19 51,00 422,194 9 42 69 417 11881

70
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 666 MELİKE YALÇİN 3C 12 3 12,00 12 2 12,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 50 19 50,00 422,053 2 6 70 420 11902

71
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 653 RUVEYDA ÖZEL 3A 14 1 14,00 9 1 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 2 3 2,00 49 11 49,00 421,537 2 7 71 421 11968

72
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 610 YAKUPCAN ÇİRGİN 3B 12 3 12,00 11 4 11,00 7 8 7,00 13 2 13,00 5 5 5,00 48 22 48,00 421,056 10 43 72 428 12025

73
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 170 ALİ YAHYA ER 3B 11 4 11,00 9 5 9,00 12 3 12,00 14 1 14,00 5 5 5,00 51 18 51,00 419,304 11 44 73 441 12205

74
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 111 ÖMER SEZAİ 3A 11 4 11,00 10 5 10,00 10 5 10,00 14 1 14,00 4 6 4,00 49 21 49,00 419,200 11 45 74 445 12224

75
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 166 YAĞMUR GEYLAN 3A 10 5 10,00 8 3 8,00 13 2 13,00 15 0 15,00 6 4 6,00 52 14 52,00 416,872 7 7 75 463 12473

76
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 158 ASYA KARADENİ Z 3B 11 4 11,00 8 7 8,00 15 0 15,00 13 2 13,00 6 4 6,00 53 17 53,00 416,835 12 46 76 465 12480

77
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 88 AVAŞİN YILMAZ 3A 11 4 11,00 10 5 10,00 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 49 21 49,00 416,051 12 47 77 468 12557

78
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 5 ESRA KOCABAŞ 3A 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 9 1 9,00 52 18 52,00 415,024 8 8 78 476 12668

79
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 512 ALİSYA YURDAKUL 3D 8 6 8,00 10 3 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 6 4 6,00 51 16 51,00 414,682 12 48 79 481 12707

80
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 602 UMUT KARAKOÇ 3B 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 51 19 51,00 414,307 13 49 80 483 12758

81
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 90 ENSAR İZCİ 3B 11 4 11,00 10 5 10,00 10 5 10,00 14 1 14,00 1 9 1,00 46 24 46,00 413,233 14 50 81 492 12889

82
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 522 AZRA KIVCI 3A 10 5 10,00 11 4 11,00 8 7 8,00 13 2 13,00 5 5 5,00 47 23 47,00 413,115 13 51 82 493 12900

83
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 532 VİYAN YALÇIN 3A 8 7 8,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 51 19 51,00 412,109 3 8 83 497 13001

84
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AŞAĞI KAYALAR İLKOKULU 69 ZÜLEYHA EREN 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 48 22 48,00 410,418 2 2 84 512 13179

85
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 605 MALİK İNAN 3C 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 9 6 9,00 5 5 5,00 48 22 48,00 407,932 13 52 85 526 13409

86
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 77 CAHİT KIZILCAN 3A 10 5 10,00 10 3 10,00 12 3 12,00 13 2 13,00 1 9 1,00 46 22 46,00 407,828 4 4 86 527 13419

87
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 405 HAVVA AKGÜN 3C 9 6 9,00 12 3 12,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 46 24 46,00 407,310 14 53 87 534 13487

88
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 136 NAHİDE CAMİYE 3A 11 4 11,00 9 3 9,00 9 6 9,00 12 3 12,00 7 3 7,00 48 19 48,00 406,751 9 9 88 537 13536



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 3. SINIF 4.DENEME 340 1737 22084

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,01 3,84 11,01 10,22 4,29 10,22 11,03 3,79 11,03 11,91 2,86 11,91 6,48 3,32 6,48 50,65 18,10 50,65 417,030

KATILIMLAR

89
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 513 MİNA TÖRE 3B 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 7 8,00 2 8 2,00 45 25 45,00 403,554 15 54 89 563 13833

90
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 62 FATİME AKIN 3A 11 4 11,00 8 7 8,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 48 22 48,00 403,165 4 6 90 567 13871

91
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 0 HİRANUR ÖZEROYSAL 3A 12 3 12,00 6 9 6,00 12 3 12,00 13 2 13,00 6 3 6,00 49 20 49,00 402,235 8 8 91 578 13964

92
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 0 NİSANUR ÖZÜM 3A 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 2 8,00 47 23 47,00 401,872 10 10 92 580 14005

93
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Boğazköy İlkokulu 71 BERJİN TÖRE 3A 12 3 12,00 7 5 7,00 12 3 12,00 13 2 13,00 2 2 2,00 46 15 46,00 400,718 5 5 93 588 14114

94
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 109 NİHAT TEKİN 3D 8 7 8,00 10 5 10,00 11 4 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 48 22 48,00 399,556 13 55 94 595 14220

95
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 53 PERİNAZ ER 3D 13 2 13,00 8 7 8,00 9 6 9,00 10 4 10,00 6 4 6,00 46 23 46,00 398,841 14 56 95 600 14285

96
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 24 ŞEYMA GEYLAN 3A 8 6 8,00 10 2 10,00 9 5 9,00 13 2 13,00 5 5 5,00 45 20 45,00 398,735 11 11 96 602 14294

97
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 121 ESMA ÇİFTÇİ 3B 11 0 11,00 5 2 5,00 12 2 12,00 15 0 15,00 5 2 5,00 48 6 48,00 398,398 3 7 97 605 14335

98
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 52 MENSUR AKIN 3A 11 4 11,00 6 9 6,00 12 3 12,00 13 2 13,00 6 4 6,00 48 22 48,00 397,126 5 8 98 618 14447

99
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 0 ŞAHİN KARAKOÇ 3A 9 6 9,00 10 5 10,00 9 6 9,00 12 3 12,00 4 6 4,00 44 26 44,00 397,005 1 1 99 619 14463

100
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Yaylapınar İlkokulu 38 ROJBİN KARAKOÇ 3A 13 2 13,00 8 7 8,00 8 7 8,00 10 5 10,00 6 4 6,00 45 25 45,00 396,564 1 1 100 626 14505
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