
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

KATILIMLAR

1 413 İBRAHİM SEVİK 3B 11 4 11,00 14 0 14,00 12 3 12,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 9 60,00 462,316 1 1 19 151 6403
% 29

2 612 UMUT İNAN 3B 10 5 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 10 60,00 455,322 2 2 26 190 7547
% 35

3 421 BİRGÜL UÇAR 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 13 2 13,00 6 4 6,00 57 13 57,00 452,417 1 3 31 214 7983
% 37

4 625 MENESA ELMAS 3B 12 3 12,00 11 3 11,00 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 56 13 56,00 443,842 3 4 43 268 9206
% 42

5 637 BEHİCE DEMİRDAŞ 3C 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 10 5 10,00 5 5 5,00 55 15 55,00 443,264 1 5 45 273 9271
% 42

6 666 MELİKE YALÇİN 3C 12 3 12,00 12 2 12,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 50 19 50,00 422,053 2 6 70 420 11781
% 54

7 653 RUVEYDA ÖZEL 3A 14 1 14,00 9 1 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 2 3 2,00 49 11 49,00 421,537 2 7 71 421 11846
% 54

8 532 VİYAN YALÇIN 3A 8 7 8,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 51 19 51,00 412,109 3 8 83 497 12867
% 59

9 538 ŞİRVAN CANAN 3A 14 1 14,00 2 13 2,00 11 4 11,00 14 1 14,00 5 5 5,00 46 24 46,00 387,281 4 9 110 703 15179
% 69

10 597 ELANUR KLI Ç 3B 12 3 12,00 9 3 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 5 5 5,00 41 26 41,00 386,501 4 10 112 717 15242
% 70

11 535 YUNUS ÇETİN 3A 10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 11 4 11,00 3 7 3,00 41 29 41,00 382,397 5 11 118 750 15579
% 71

12 544 MUSAB ÇELİK 3A 10 5 10,00 6 8 6,00 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 42 27 42,00 375,486 6 12 125 808 16152
% 74

13 654 ZELAL ERBAŞ 3C 9 6 9,00 8 7 8,00 9 5 9,00 9 6 9,00 5 5 5,00 40 29 40,00 371,566 3 13 127 849 16466
% 75

14 423 ECRİN ERVA TAŞ 3A 8 6 8,00 6 5 6,00 10 5 10,00 13 2 13,00 3 5 3,00 40 23 40,00 371,278 7 14 128 852 16498
% 75

15 21 AYGÜL YILMAZ 3C 8 5 8,00 8 1 8,00 8 7 8,00 10 2 10,00 6 3 6,00 40 18 40,00 371,019 4 15 130 859 16521
% 76

16 630 SEMAN UR EREN 3B 11 4 11,00 7 8 7,00 7 8 7,00 8 7 8,00 7 3 7,00 40 30 40,00 369,919 5 16 132 865 16615
% 76

17 601 BEYTULLAH ÖZER 3B 12 3 12,00 6 8 6,00 8 7 8,00 8 7 8,00 6 3 6,00 40 28 40,00 368,877 6 17 134 877 16708
% 76

18 649 RAPERİN TEKİN 3C 10 5 10,00 4 7 4,00 10 5 10,00 9 6 9,00 6 4 6,00 39 27 39,00 355,185 5 18 153 986 17824
% 82

19 660 EBRAR ATABAK 3A 7 8 7,00 5 10 5,00 9 5 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 38 31 38,00 350,859 8 19 160 1037 18149
% 83

20 0 EBR* SARAÇ 3C 8 6 8,00 7 4 7,00 11 4 11,00 6 5 6,00 5 3 5,00 37 22 37,00 350,022 6 20 161 1044 18201
% 83

21 647 NEHİR GELİCİ 3C 9 6 9,00 8 7 8,00 6 9 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 35 35 35,00 349,313 7 21 162 1052 18246
% 83

22 10 DAMLA İNAN 3C 9 5 9,00 8 7 8,00 7 7 7,00 4 11 4,00 8 2 8,00 36 32 36,00 348,729 8 22 164 1060 18291
% 84

23 514 NİSANUR TEKİN 3A 5 10 5,00 7 8 7,00 12 3 12,00 8 7 8,00 6 4 6,00 38 32 38,00 348,661 9 23 166 1064 18304
% 84

24 675 AZRA KILÇ 3C 9 5 9,00 4 5 4,00 6 9 6,00 10 5 10,00 3 0 3,00 32 24 32,00 339,851 9 24 189 1154 18915
% 87

25 645 ENSAR ÇETİN 3C 9 6 9,00 5 10 5,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 4 6,00 33 37 33,00 337,707 10 25 192 1171 19031
% 87

26 0 MUHAMMED ARICI 3C 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 7 8 7,00 7 3 7,00 32 38 32,00 336,300 11 26 196 1184 19125
% 87

27 644 ELVİN ATAYILMAZ 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 3 7 3,00 30 40 30,00 335,989 12 27 197 1187 19143
% 88

28 624 MELEK KESKİN 3B 7 8 7,00 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 4 6 4,00 31 39 31,00 333,816 7 28 202 1212 19289
% 88

29 611 ŞAHİN ERBAŞ 3B 6 9 6,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 4 6,00 31 39 31,00 327,835 8 29 215 1285 19686
% 90

30 598 BELİNAY İRÇİN 3C 9 4 9,00 7 3 7,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 27 36 27,00 325,514 13 30 223 1314 19813
% 91

31 36 HEVAL AYDIN 3C 6 9 6,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 8 6,00 4 6 4,00 28 41 28,00 324,153 14 31 226 1332 19910
% 91

32 606 İBRAHİM DEMİR 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 11 3,00 4 6 4,00 29 40 29,00 320,213 9 32 233 1369 20124
% 92

33 518 ÜVEYS ARICI 3A 6 7 6,00 5 7 5,00 6 8 6,00 6 7 6,00 6 3 6,00 29 32 29,00 317,530 10 33 244 1398 20272
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

KATILIMLAR

34 0 AZRA SAMUR 3C 4 11 4,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 7 3,00 25 45 25,00 316,108 15 34 251 1414 20346
% 93

35 636 AYŞNUR TOP*K 3C 5 9 5,00 4 9 4,00 9 6 9,00 7 8 7,00 5 5 5,00 30 37 30,00 315,674 16 35 252 1418 20368
% 93

36 464 KADİR KAYA 3B 3 12 3,00 5 9 5,00 6 9 6,00 9 6 9,00 5 5 5,00 28 41 28,00 314,764 10 36 254 1424 20403
% 93

37 671 VİYAN YAVUZ 3C 7 8 7,00 6 9 6,00 6 9 6,00 4 10 4,00 3 7 3,00 26 43 26,00 313,411 17 37 256 1440 20469
% 94

38 652 YUSUF ÇELİK 3C 6 9 6,00 4 11 4,00 7 8 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 29 41 29,00 313,368 18 38 257 1442 20473
% 94

39 240 E *N GÜRDAL 3B 6 9 6,00 4 9 4,00 9 6 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 28 40 28,00 311,955 11 39 261 1455 20541
% 94

40 605 NURJİN GÜRELLİ 3B 9 6 9,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 12 3,00 6 4 6,00 28 42 28,00 311,868 12 40 262 1456 20543
% 94

41 381 ESAT ERKO* NCU 3C 5 9 5,00 5 9 5,00 7 8 7,00 7 8 7,00 2 8 2,00 26 42 26,00 311,592 19 41 263 1461 20556
% 94

42 111 LAVİN AVCİ 3A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,956 11 42 274 1500 20738
% 95

43 648 MUHMMET AVCI 3C 4 10 4,00 8 7 8,00 3 11 3,00 5 10 5,00 2 0 2,00 22 38 22,00 306,992 20 43 278 1509 20783
% 95

44 526 SAHRA GELİCİ 3A 2 10 2,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 9 5,00 4 5 4,00 23 42 23,00 290,543 12 44 304 1616 21309
% 97

45 554 HAVİN ELMAS 3A 5 10 5,00 3 7 3,00 3 12 3,00 5 10 5,00 2 8 2,00 18 47 18,00 279,906 13 45 316 1657 21508
% 98

46 609 SÜKEYNA GÜNEŞ  3 10 3,00 2 12 2,00 3 6 3,00 5 6 5,00 6 4 6,00 19 38 19,00 271,205 1 46 320 1676 21627
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

SINIF:  

KATILIMLAR

1 609 SÜKEYNA GÜNEŞ  3 10 3,00 2 12 2,00 3 6 3,00 5 6 5,00 6 4 6,00 19 38 19,00 271,205 1 46 320 1676 21627
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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3A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

SINIF: 3A

KATILIMLAR

1 421 BİRGÜL UÇAR 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 13 2 13,00 6 4 6,00 57 13 57,00 452,417 1 3 31 214 7983
% 37

2 653 RUVEYDA ÖZEL 3A 14 1 14,00 9 1 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 2 3 2,00 49 11 49,00 421,537 2 7 71 421 11846
% 54

3 532 VİYAN YALÇIN 3A 8 7 8,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 51 19 51,00 412,109 3 8 83 497 12867
% 59

4 538 ŞİRVAN CANAN 3A 14 1 14,00 2 13 2,00 11 4 11,00 14 1 14,00 5 5 5,00 46 24 46,00 387,281 4 9 110 703 15179
% 69

5 535 YUNUS ÇETİN 3A 10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 11 4 11,00 3 7 3,00 41 29 41,00 382,397 5 11 118 750 15579
% 71

6 544 MUSAB ÇELİK 3A 10 5 10,00 6 8 6,00 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 42 27 42,00 375,486 6 12 125 808 16152
% 74

7 423 ECRİN ERVA TAŞ 3A 8 6 8,00 6 5 6,00 10 5 10,00 13 2 13,00 3 5 3,00 40 23 40,00 371,278 7 14 128 852 16498
% 75

8 660 EBRAR ATABAK 3A 7 8 7,00 5 10 5,00 9 5 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 38 31 38,00 350,859 8 19 160 1037 18149
% 83

9 514 NİSANUR TEKİN 3A 5 10 5,00 7 8 7,00 12 3 12,00 8 7 8,00 6 4 6,00 38 32 38,00 348,661 9 23 166 1064 18304
% 84

10 518 ÜVEYS ARICI 3A 6 7 6,00 5 7 5,00 6 8 6,00 6 7 6,00 6 3 6,00 29 32 29,00 317,530 10 33 244 1398 20272
% 93

11 111 LAVİN AVCİ 3A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,956 11 42 274 1500 20738
% 95

12 526 SAHRA GELİCİ 3A 2 10 2,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 9 5,00 4 5 4,00 23 42 23,00 290,543 12 44 304 1616 21309
% 97

13 554 HAVİN ELMAS 3A 5 10 5,00 3 7 3,00 3 12 3,00 5 10 5,00 2 8 2,00 18 47 18,00 279,906 13 45 316 1657 21508
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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3B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

SINIF: 3B

KATILIMLAR

1 413 İBRAHİM SEVİK 3B 11 4 11,00 14 0 14,00 12 3 12,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 9 60,00 462,316 1 1 19 151 6403
% 29

2 612 UMUT İNAN 3B 10 5 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 60 10 60,00 455,322 2 2 26 190 7547
% 35

3 625 MENESA ELMAS 3B 12 3 12,00 11 3 11,00 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 56 13 56,00 443,842 3 4 43 268 9206
% 42

4 597 ELANUR KLI Ç 3B 12 3 12,00 9 3 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 5 5 5,00 41 26 41,00 386,501 4 10 112 717 15242
% 70

5 630 SEMAN UR EREN 3B 11 4 11,00 7 8 7,00 7 8 7,00 8 7 8,00 7 3 7,00 40 30 40,00 369,919 5 16 132 865 16615
% 76

6 601 BEYTULLAH ÖZER 3B 12 3 12,00 6 8 6,00 8 7 8,00 8 7 8,00 6 3 6,00 40 28 40,00 368,877 6 17 134 877 16708
% 76

7 624 MELEK KESKİN 3B 7 8 7,00 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 4 6 4,00 31 39 31,00 333,816 7 28 202 1212 19289
% 88

8 611 ŞAHİN ERBAŞ 3B 6 9 6,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 4 6,00 31 39 31,00 327,835 8 29 215 1285 19686
% 90

9 606 İBRAHİM DEMİR 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 11 3,00 4 6 4,00 29 40 29,00 320,213 9 32 233 1369 20124
% 92

10 464 KADİR KAYA 3B 3 12 3,00 5 9 5,00 6 9 6,00 9 6 9,00 5 5 5,00 28 41 28,00 314,764 10 36 254 1424 20403
% 93

11 240 E *N GÜRDAL 3B 6 9 6,00 4 9 4,00 9 6 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 28 40 28,00 311,955 11 39 261 1455 20541
% 94

12 605 NURJİN GÜRELLİ 3B 9 6 9,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 12 3,00 6 4 6,00 28 42 28,00 311,868 12 40 262 1456 20543
% 94

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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3C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3. SINIF 4.DENEME 46 340 1737 21866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,01 10 4 10,22 11 4 11,03 12 3 11,90 6 3 6,49 51 18 50,65 416,960

Okul Ortalaması 8 6 8,13 7 7 6,96 8 7 7,93 8 7 8,11 5 4 4,96 36 31 36,09 353,570

SINIF: 3C

KATILIMLAR

1 637 BEHİCE DEMİRDAŞ 3C 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 10 5 10,00 5 5 5,00 55 15 55,00 443,264 1 5 45 273 9271
% 42

2 666 MELİKE YALÇİN 3C 12 3 12,00 12 2 12,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 50 19 50,00 422,053 2 6 70 420 11781
% 54

3 654 ZELAL ERBAŞ 3C 9 6 9,00 8 7 8,00 9 5 9,00 9 6 9,00 5 5 5,00 40 29 40,00 371,566 3 13 127 849 16466
% 75

4 21 AYGÜL YILMAZ 3C 8 5 8,00 8 1 8,00 8 7 8,00 10 2 10,00 6 3 6,00 40 18 40,00 371,019 4 15 130 859 16521
% 76

5 649 RAPERİN TEKİN 3C 10 5 10,00 4 7 4,00 10 5 10,00 9 6 9,00 6 4 6,00 39 27 39,00 355,185 5 18 153 986 17824
% 82

6 0 EBR* SARAÇ 3C 8 6 8,00 7 4 7,00 11 4 11,00 6 5 6,00 5 3 5,00 37 22 37,00 350,022 6 20 161 1044 18201
% 83

7 647 NEHİR GELİCİ 3C 9 6 9,00 8 7 8,00 6 9 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 35 35 35,00 349,313 7 21 162 1052 18246
% 83

8 10 DAMLA İNAN 3C 9 5 9,00 8 7 8,00 7 7 7,00 4 11 4,00 8 2 8,00 36 32 36,00 348,729 8 22 164 1060 18291
% 84

9 675 AZRA KILÇ 3C 9 5 9,00 4 5 4,00 6 9 6,00 10 5 10,00 3 0 3,00 32 24 32,00 339,851 9 24 189 1154 18915
% 87

10 645 ENSAR ÇETİN 3C 9 6 9,00 5 10 5,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 4 6,00 33 37 33,00 337,707 10 25 192 1171 19031
% 87

11 0 MUHAMMED ARICI 3C 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 7 8 7,00 7 3 7,00 32 38 32,00 336,300 11 26 196 1184 19125
% 87

12 644 ELVİN ATAYILMAZ 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 3 7 3,00 30 40 30,00 335,989 12 27 197 1187 19143
% 88

13 598 BELİNAY İRÇİN 3C 9 4 9,00 7 3 7,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 27 36 27,00 325,514 13 30 223 1314 19813
% 91

14 36 HEVAL AYDIN 3C 6 9 6,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 8 6,00 4 6 4,00 28 41 28,00 324,153 14 31 226 1332 19910
% 91

15 0 AZRA SAMUR 3C 4 11 4,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 7 3,00 25 45 25,00 316,108 15 34 251 1414 20346
% 93

16 636 AYŞNUR TOP*K 3C 5 9 5,00 4 9 4,00 9 6 9,00 7 8 7,00 5 5 5,00 30 37 30,00 315,674 16 35 252 1418 20368
% 93

17 671 VİYAN YAVUZ 3C 7 8 7,00 6 9 6,00 6 9 6,00 4 10 4,00 3 7 3,00 26 43 26,00 313,411 17 37 256 1440 20469
% 94

18 652 YUSUF ÇELİK 3C 6 9 6,00 4 11 4,00 7 8 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 29 41 29,00 313,368 18 38 257 1442 20473
% 94

19 381 ESAT ERKO* NCU 3C 5 9 5,00 5 9 5,00 7 8 7,00 7 8 7,00 2 8 2,00 26 42 26,00 311,592 19 41 263 1461 20556
% 94

20 648 MUHMMET AVCI 3C 4 10 4,00 8 7 8,00 3 11 3,00 5 10 5,00 2 0 2,00 22 38 22,00 306,992 20 43 278 1509 20783
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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