
İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 2. SINIF 4.DENEME 354 1456 15486

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,08 4,64 10,08 10,13 4,45 10,13 8,21 3,49 8,21 4,83 2,89 4,83 33,25 15,47 33,25 397,850

KATILIMLAR

1
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 164 DENİZ TUNABOYLU 2E 14 1 14,00 15 0 15,00 12 0 12,00 8 0 8,00 49 1 49,00 494,000 1 1 1 9 216

2
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 365 ASENAT KARAKOÇ 2E 15 0 15,00 15 0 15,00 12 0 12,00 7 1 7,00 49 1 49,00 494,000 1 1 1 9 216

3
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 180 ARAS KILIÇ 2C 15 0 15,00 15 0 15,00 11 1 11,00 7 1 7,00 48 2 48,00 488,000 1 3 3 16 474

4
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 18 BETÜL DEMİRDAŞ 2B 15 0 15,00 14 1 14,00 11 1 11,00 7 1 7,00 47 3 47,00 482,000 1 4 4 22 823

5
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 354 NESLİHAN BAHTİYAROĞ 2C 13 2 13,00 15 0 15,00 11 1 11,00 8 0 8,00 47 3 47,00 482,000 2 4 4 22 823

6
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 36 BEHZAT TÖRE 2A 13 2 13,00 13 2 13,00 12 0 12,00 8 0 8,00 46 4 46,00 476,000 1 6 6 42 1236

7
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 656 AHMED ARİF TAŞ 2A 15 0 15,00 13 1 13,00 10 1 10,00 8 0 8,00 46 2 46,00 476,000 1 6 6 42 1236

8
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 305 ADAR YAMAN 2E 13 2 13,00 13 2 13,00 12 0 12,00 8 0 8,00 46 4 46,00 476,000 3 6 6 42 1236

9
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 15 EMİR ASAF YILMAZ 2B 14 1 14,00 12 2 12,00 12 0 12,00 7 1 7,00 45 4 45,00 470,000 2 9 9 60 1680

10
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 242 ALİÖME R SAK 2C 14 1 14,00 12 3 12,00 11 1 11,00 7 1 7,00 44 6 44,00 464,000 3 10 10 68 2156

11
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 626 FURKAN AKDENZ 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 12 0 12,00 6 2 6,00 44 6 44,00 464,000 3 10 10 68 2156

12
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 697 ELA ÜNGÖ R 2A 15 0 15,00 10 3 10,00 12 0 12,00 7 1 7,00 44 4 44,00 464,000 3 10 10 68 2156

13
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 648 JALE ERK* 2E 13 2 13,00 15 0 15,00 9 3 9,00 7 1 7,00 44 6 44,00 464,000 4 10 10 68 2156

14
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 783 ARİN DUYAN 2B 13 2 13,00 13 2 13,00 10 2 10,00 7 1 7,00 43 7 43,00 458,000 3 14 14 92 2673

15
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 21 RÜSTEM YALÇIN  13 1 13,00 15 0 15,00 11 1 11,00 4 1 4,00 43 3 43,00 458,000 1 1 14 92 2673

16
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 16 BEDRAN ACAR 2B 12 3 12,00 12 2 12,00 11 1 11,00 7 1 7,00 42 7 42,00 452,000 4 15 16 111 3169

17
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 235 ESMA KARAKOÇ 2C 14 0 14,00 10 2 10,00 12 0 12,00 6 2 6,00 42 4 42,00 452,000 5 15 16 111 3169

18
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 178 ASAF KILIÇ 2C 13 2 13,00 11 3 11,00 12 0 12,00 6 2 6,00 42 7 42,00 452,000 5 15 16 111 3169

19
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 124 SUNA ZERENDER 2E 14 1 14,00 11 4 11,00 11 1 11,00 6 2 6,00 42 8 42,00 452,000 5 15 16 111 3169

20
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 496 RONYA YILMAZ 2E 13 2 13,00 11 4 11,00 11 1 11,00 7 1 7,00 42 8 42,00 452,000 5 15 16 111 3169

21
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 67 ELA KOÇ 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 6 2 6,00 41 9 41,00 446,000 1 1 21 129 3685

22
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 48 BARZAN EKİCİ 2B 12 3 12,00 13 2 13,00 9 3 9,00 7 1 7,00 41 9 41,00 446,000 5 20 21 129 3685
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23
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 0 ECRİN KAYA 2B 14 1 14,00 12 3 12,00 8 4 8,00 7 1 7,00 41 9 41,00 446,000 5 20 21 129 3685

24
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 155 ENSAR ÇELİKBAŞ 2E 13 2 13,00 12 3 12,00 11 1 11,00 5 2 5,00 41 8 41,00 446,000 7 20 21 129 3685

25
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 0 NURGÜL  Ü DAĞCİ 2B 10 5 10,00 12 3 12,00 11 1 11,00 7 1 7,00 40 10 40,00 440,000 7 23 25 151 4256

26
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 507 SEVDE ARSLAN 2C 14 1 14,00 9 5 9,00 11 1 11,00 6 2 6,00 40 9 40,00 440,000 7 23 25 151 4256

27
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 521 PINARBERA TUNÇ 2A 13 2 13,00 12 3 12,00 11 1 11,00 4 4 4,00 40 10 40,00 440,000 4 23 25 151 4256

28
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 49 CENK ANIL GEYLAN 2B 14 1 14,00 12 3 12,00 9 3 9,00 5 3 5,00 40 10 40,00 440,000 1 1 25 151 4256

29
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 4 EMİR *ÖRE  13 2 13,00 14 1 14,00 11 1 11,00 1 1 1,00 39 5 39,00 434,000 2 2 29 179 4822

30
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 0 M HASAN ELMAS 2B 9 6 9,00 11 4 11,00 11 1 11,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 1 2 30 203 5352

31
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 230 IRMAKK SEVL İ 2B 10 5 10,00 13 2 13,00 10 2 10,00 5 3 5,00 38 12 38,00 428,000 8 26 30 203 5352

32
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 574 KUMSAL SEZAİ 2 10 5 10,00 11 4 11,00 12 0 12,00 5 3 5,00 38 12 38,00 428,000 1 26 30 203 5352

33
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 263 DİLRUBA UYSAL 2C 11 4 11,00 9 6 9,00 11 1 11,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 8 26 30 203 5352

34
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 539 CİHAD AR LAN  6 9 6,00 14 1 14,00 11 1 11,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 1 26 30 203 5352

35
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 140 BERAT CAMİYE 2A 12 3 12,00 10 5 10,00 9 3 9,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 1 2 30 203 5352

36
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 8 ASMİN ÇELİK 2A 15 0 15,00 10 5 10,00 9 3 9,00 4 4 4,00 38 12 38,00 428,000 1 3 30 203 5352

37
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 541 ELİF ERLER 2B 12 3 12,00 12 3 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 37 13 37,00 422,000 9 30 37 235 5898

38
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 581 EYMEN GÜNLÜOĞLU 2B 11 3 11,00 10 3 10,00 12 0 12,00 4 2 4,00 37 8 37,00 422,000 9 30 37 235 5898

39
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 543 EYMEN GEYLAN 2E 10 5 10,00 11 4 11,00 10 2 10,00 6 2 6,00 37 13 37,00 422,000 8 30 37 235 5898

40
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 604 EDA ATABAK 2C 12 3 12,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 3 5,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6401

41
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 116 ELVİN AKBAŞ 2D 12 3 12,00 10 5 10,00 8 4 8,00 6 2 6,00 36 14 36,00 416,000 1 3 40 275 6401

42
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 0 NAPELDA ÖZTÜRT 2B 10 5 10,00 14 1 14,00 5 7 5,00 7 1 7,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6401

43
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 770 BARIŞ SEVER 2A 12 3 12,00 13 2 13,00 7 5 7,00 4 3 4,00 36 13 36,00 416,000 5 33 40 275 6401

44
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 119 BURAK OĞUZ 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 7 5 7,00 5 3 5,00 36 14 36,00 416,000 9 33 40 275 6401
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45
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 531 YUSUF DEMİRCİİ 2A 9 6 9,00 12 3 12,00 10 2 10,00 5 3 5,00 36 14 36,00 416,000 5 33 40 275 6401

46
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 119 ŞİFA SOYDAN 2A 13 2 13,00 11 4 11,00 6 6 6,00 6 2 6,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6401

47
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 40 NEHİR TEKİN 2A 14 1 14,00 12 3 12,00 7 5 7,00 3 5 3,00 36 14 36,00 416,000 1 1 40 275 6401

48
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 717 MUHAMMET DEMİR 2B 8 7 8,00 9 6 9,00 11 1 11,00 8 0 8,00 36 14 36,00 416,000 1 1 40 275 6401

49
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 12 MÜSLÜM KILIÇ 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 10 2 10,00 1 7 1,00 35 15 35,00 410,000 3 6 49 309 6901

50
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 156 VEYSEL ŞEN 2E 10 5 10,00 9 6 9,00 12 0 12,00 4 4 4,00 35 15 35,00 410,000 9 36 49 309 6901

51
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 780 ZEYNEP RASAEİ 2E 13 2 13,00 11 4 11,00 6 5 6,00 5 3 5,00 35 14 35,00 410,000 9 36 49 309 6901

52
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 359 MUSTAFA KILIÇ 2C 9 6 9,00 12 2 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 34 15 34,00 404,000 4 7 52 345 7428

53
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 306 DAVUT ERBAŞ 2C 11 4 11,00 10 5 10,00 8 4 8,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 4 7 52 345 7428

54
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 16 ROJEVİN ÖZTÜRK 2D 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 6 2 6,00 34 16 34,00 404,000 2 7 52 345 7428

55
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 358 BEREN KAYA 2B 12 3 12,00 12 3 12,00 6 6 6,00 4 4 4,00 34 16 34,00 404,000 11 38 52 345 7428

56
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 329 ALİ EYMEN ŞAHAN 2C 11 4 11,00 11 4 11,00 7 5 7,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 10 38 52 345 7428

57
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 490 PER*İN ERTEM 2D 8 7 8,00 11 4 11,00 10 2 10,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 1 38 52 345 7428

58
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 55 HÜSEYİN SEVERCAN 2E 9 6 9,00 12 3 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 34 16 34,00 404,000 11 38 52 345 7428

59
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 5 ARAF TÖRE 2B 10 5 10,00 11 4 11,00 8 4 8,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 1 1 52 345 7428

60
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 19 NURALEYNA ER  A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 4 8,00 3 5 3,00 34 16 34,00 404,000 1 4 52 345 7428

61
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 301 HİRANUR OĞUZ 2C 9 6 9,00 10 5 10,00 10 2 10,00 4 4 4,00 33 17 33,00 398,000 6 10 61 391 7949

62
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 66 İLAYDA ALAN 2D 9 6 9,00 7 8 7,00 11 1 11,00 6 2 6,00 33 17 33,00 398,000 3 10 61 391 7949

63
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 113 KÜBRA EROĞUZ 2D 11 4 11,00 12 3 12,00 7 5 7,00 3 4 3,00 33 16 33,00 398,000 3 10 61 391 7949

64
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 621 MİRAN BİLMEZ 2A 11 4 11,00 9 6 9,00 8 4 8,00 5 3 5,00 33 17 33,00 398,000 7 42 61 391 7949

65
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 44 ADEM ACUN 2A 12 3 12,00 9 6 9,00 9 3 9,00 3 5 3,00 33 17 33,00 398,000 7 42 61 391 7949

66
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 0 NİŞTIMAN ERBAŞ 2B 11 4 11,00 9 6 9,00 8 4 8,00 5 3 5,00 33 17 33,00 398,000 12 42 61 391 7949
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67
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 214 ŞEVVAL TEKİN 2D 11 4 11,00 11 4 11,00 9 3 9,00 2 6 2,00 33 17 33,00 398,000 2 42 61 391 7949

68
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 153 BARZAN UYSAL 2E 8 7 8,00 12 3 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 33 17 33,00 398,000 12 42 61 391 7949

69
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 162 MUSAP TURAN 2E 9 6 9,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 3 5,00 33 17 33,00 398,000 12 42 61 391 7949

70
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
günyazı köyü halil sever ilkokulu 55 BÜŞRA KILIÇ 2A 13 2 13,00 9 6 9,00 6 6 6,00 5 3 5,00 33 17 33,00 398,000 2 5 61 391 7949

71
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
ORTAKLAR OKULU 0 MEHNAZ ÖVEÇ 2A 11 4 11,00 11 4 11,00 6 6 6,00 5 3 5,00 33 17 33,00 398,000 1 1 61 391 7949

72
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 242 A*AMŞERZAN YÜCE 2C 9 6 9,00 9 6 9,00 8 4 8,00 6 2 6,00 32 18 32,00 392,000 7 13 72 434 8439

73
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 262 ESMA KARATAŞ 2B 10 5 10,00 12 3 12,00 6 6 6,00 4 3 4,00 32 17 32,00 392,000 13 48 72 434 8439

74
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 308 SERVAN KOÇ 2B 10 5 10,00 10 5 10,00 8 4 8,00 4 4 4,00 32 18 32,00 392,000 13 48 72 434 8439

75
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 42 ŞÜHEDA YAVUZ 2C 11 4 11,00 11 4 11,00 7 5 7,00 3 3 3,00 32 16 32,00 392,000 11 48 72 434 8439

76
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 561 ÜVEYS ERTUNÇ 2D 11 4 11,00 7 6 7,00 9 3 9,00 5 3 5,00 32 16 32,00 392,000 3 48 72 434 8439

77
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 606 AYAZ CAMİYE 2D 9 6 9,00 11 4 11,00 7 5 7,00 5 3 5,00 32 18 32,00 392,000 3 48 72 434 8439

78
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 50 DILŞAT ERENÇ 2B 7 8 7,00 13 2 13,00 7 5 7,00 5 3 5,00 32 18 32,00 392,000 2 4 72 434 8439

79
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 22 DUA ATİLLA 2A 11 3 11,00 10 3 10,00 8 4 8,00 3 5 3,00 32 15 32,00 392,000 2 3 72 434 8439

80
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 47 RÜSTEM TEKİN 2A 11 3 11,00 10 4 10,00 9 2 9,00 2 6 2,00 32 15 32,00 392,000 2 3 72 434 8439

81
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 225 AZRA AKBAŞ 2C 13 2 13,00 6 9 6,00 9 3 9,00 3 5 3,00 31 19 31,00 386,000 8 14 81 477 8918

82
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 0 ÖMER DEMİRDAŞ 2B 9 6 9,00 11 3 11,00 5 7 5,00 6 2 6,00 31 18 31,00 386,000 3 14 81 477 8918

83
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 49 ÖMÜR BUĞLEM 2A 9 6 9,00 9 6 9,00 8 3 8,00 5 3 5,00 31 18 31,00 386,000 9 53 81 477 8918

84
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 28 OK AY ÖZER 2B 9 6 9,00 7 8 7,00 10 2 10,00 5 3 5,00 31 19 31,00 386,000 15 53 81 477 8918

85
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 211 AZAT ÖZE ÖZEL 2D 10 5 10,00 12 3 12,00 5 7 5,00 4 4 4,00 31 19 31,00 386,000 5 53 81 477 8918

86
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 655 İLAYDA ÖZKOYUNCU 2E 12 3 12,00 9 6 9,00 7 5 7,00 3 5 3,00 31 19 31,00 386,000 14 53 81 477 8918

87
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 59 MUHAMED SÜREN 2E 9 6 9,00 10 5 10,00 9 3 9,00 3 5 3,00 31 19 31,00 386,000 14 53 81 477 8918

88
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 115 ŞERZAN GEYLAN 2B 10 5 10,00 10 5 10,00 7 5 7,00 4 4 4,00 31 19 31,00 386,000 3 5 81 477 8918
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Genel Ortalama 10,08 4,64 10,08 10,13 4,45 10,13 8,21 3,49 8,21 4,83 2,89 4,83 33,25 15,47 33,25 397,850

KATILIMLAR

89
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 0 MELEK BEYGO 2A 11 4 11,00 9 6 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 31 19 31,00 386,000 1 2 81 477 8918

90
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 130 GİRAY SELİ TÖRE 2B 7 8 7,00 12 3 12,00 10 2 10,00 2 6 2,00 31 19 31,00 386,000 2 2 81 477 8918

91
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜZELKONAK İLKOKULU 174 SAYİT DEMİR 2B 8 7 8,00 11 4 11,00 8 4 8,00 4 4 4,00 31 19 31,00 386,000 2 2 81 477 8918

92
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 190 RÜMEYSA YÜCE 2A 11 2 11,00 11 3 11,00 7 4 7,00 2 2 2,00 31 11 31,00 386,000 4 5 81 477 8918

93
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 42 BE *AY ONAL 2A 9 5 9,00 8 7 8,00 7 4 7,00 6 2 6,00 30 18 30,00 380,000 1 16 93 518 9365

94
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 344 NURHAT ERBAŞ 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9365

95
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 661 ELHAM TEKİN 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 3 9,00 2 6 2,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9365

96
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 0 G Ü N EY GÜRELLİ 2B 11 4 11,00 10 5 10,00 4 8 4,00 5 3 5,00 30 20 30,00 380,000 4 16 93 518 9365

97
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 0 TA   * Z  İİC 2B 9 6 9,00 11 4 11,00 8 4 8,00 2 6 2,00 30 20 30,00 380,000 16 58 93 518 9365

98
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 315 AYŞENUR KEYFİ 2C 11 4 11,00 9 6 9,00 7 5 7,00 3 5 3,00 30 20 30,00 380,000 12 58 93 518 9365

99
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 2500 AFAN YILMAZ 2D 7 8 7,00 9 6 9,00 10 2 10,00 4 4 4,00 30 20 30,00 380,000 6 58 93 518 9365

100
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 546 HİRANUR TEKİN 2D 10 4 10,00 9 5 9,00 9 3 9,00 2 5 2,00 30 17 30,00 380,000 6 58 93 518 9365

101
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 33 EFRAHİM ER 2A 10 5 10,00 9 6 9,00 6 6 6,00 5 3 5,00 30 20 30,00 380,000 10 58 93 518 9365

102
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Cumhuriyet İlkokulu 320 MUHARREM GEZER 2E 7 8 7,00 10 5 10,00 10 2 10,00 3 5 3,00 30 20 30,00 380,000 16 58 93 518 9365

103
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 103 NİSANUR BİRCAN 2B 10 5 10,00 9 6 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 30 20 30,00 380,000 4 6 93 518 9365

104
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 13 ASMİN ONAY 2B 9 6 9,00 9 6 9,00 6 6 6,00 6 2 6,00 30 20 30,00 380,000 4 6 93 518 9365

105
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
GÜNYAZI KÖYÜ İLKOKULU 73 FİGEN CAMİYE 2A 9 6 9,00 7 8 7,00 8 4 8,00 6 2 6,00 30 20 30,00 380,000 3 6 93 518 9365

106
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
Yaylapınar İlkokulu 87 SADIK ÖZEL 2A 11 4 11,00 10 5 10,00 8 4 8,00 1 7 1,00 30 20 30,00 380,000 1 1 93 518 9365
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