
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

KATILIMLAR

1 67 ELA KOÇ 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 6 2 6,00 41 9 41,00 446,000 1 1 21 129 3663
% 24

2 0 M HASAN ELMAS 2B 9 6 9,00 11 4 11,00 11 1 11,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 1 2 30 203 5315
% 35

3 604 EDA ATABAK 2C 12 3 12,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 3 5,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6358
% 41

4 116 ELVİN AKBAŞ 2D 12 3 12,00 10 5 10,00 8 4 8,00 6 2 6,00 36 14 36,00 416,000 1 3 40 275 6358
% 41

5 0 NAPELDA ÖZTÜRT 2B 10 5 10,00 14 1 14,00 5 7 5,00 7 1 7,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6358
% 41

6 12 MÜSLÜM KILIÇ 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 10 2 10,00 1 7 1,00 35 15 35,00 410,000 3 6 49 309 6854
% 45

7 359 MUSTAFA KILIÇ 2C 9 6 9,00 12 2 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 34 15 34,00 404,000 4 7 52 345 7377
% 48

8 306 DAVUT ERBAŞ 2C 11 4 11,00 10 5 10,00 8 4 8,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 4 7 52 345 7377
% 48

9 16 ROJEVİN ÖZTÜRK 2D 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 6 2 6,00 34 16 34,00 404,000 2 7 52 345 7377
% 48

10 301 HİRANUR OĞUZ 2C 9 6 9,00 10 5 10,00 10 2 10,00 4 4 4,00 33 17 33,00 398,000 6 10 61 391 7897
% 51

11 66 İLAYDA ALAN 2D 9 6 9,00 7 8 7,00 11 1 11,00 6 2 6,00 33 17 33,00 398,000 3 10 61 391 7897
% 51

12 113 KÜBRA EROĞUZ 2D 11 4 11,00 12 3 12,00 7 5 7,00 3 4 3,00 33 16 33,00 398,000 3 10 61 391 7897
% 51

13 242 A*AMŞERZAN YÜCE2C 9 6 9,00 9 6 9,00 8 4 8,00 6 2 6,00 32 18 32,00 392,000 7 13 72 434 8386
% 55

14 225 AZRA AKBAŞ 2C 13 2 13,00 6 9 6,00 9 3 9,00 3 5 3,00 31 19 31,00 386,000 8 14 81 477 8860
% 58

15 0 ÖMER DEMİRDAŞ 2B 9 6 9,00 11 3 11,00 5 7 5,00 6 2 6,00 31 18 31,00 386,000 3 14 81 477 8860
% 58

16 42 BE *AY ONAL 2A 9 5 9,00 8 7 8,00 7 4 7,00 6 2 6,00 30 18 30,00 380,000 1 16 93 518 9301
% 61

17 344 NURHAT ERBAŞ 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9301
% 61

18 661 ELHAM TEKİN 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 3 9,00 2 6 2,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9301
% 61

19 0 G Ü N EY GÜRELLİ 2B 11 4 11,00 10 5 10,00 4 8 4,00 5 3 5,00 30 20 30,00 380,000 4 16 93 518 9301
% 61

20 43 MİNA GÜRELLİ 2A 8 7 8,00 8 7 8,00 5 7 5,00 7 1 7,00 28 22 28,00 368,000 2 20 119 620 10220
% 67

21 35 FATMA ELMAS 2A 7 8 7,00 10 5 10,00 7 5 7,00 4 4 4,00 28 22 28,00 368,000 2 20 119 620 10220
% 67

22 59 ADEM TEKİN 2A 12 3 12,00 8 7 8,00 6 6 6,00 1 6 1,00 27 22 27,00 362,000 4 22 136 676 10633
% 69

23 352 SEMA ATA 2C 10 5 10,00 7 7 7,00 7 3 7,00 3 5 3,00 27 20 27,00 362,000 11 22 136 676 10633
% 69

24 69 LAVİN CAN 2A 9 6 9,00 8 7 8,00 4 8 4,00 5 3 5,00 26 24 26,00 356,000 5 24 149 736 11083
% 72

25 121 BERTAN DEMİR 2A 7 8 7,00 12 3 12,00 5 7 5,00 2 6 2,00 26 24 26,00 356,000 5 24 149 736 11083
% 72

26 235 İLYAS ELMAS 2C 9 4 9,00 8 5 8,00 6 5 6,00 2 6 2,00 25 20 25,00 350,000 12 26 160 781 11471
% 75

27 109 ECRİN ÇELİKBAŞ 2D 10 5 10,00 7 8 7,00 5 6 5,00 3 5 3,00 25 24 25,00 350,000 5 26 160 781 11471
% 75

28 55 BARAN ŞENGÜL 2A 9 6 9,00 8 7 8,00 4 8 4,00 3 5 3,00 24 26 24,00 344,000 7 28 169 830 11904
% 78

29 212 YAREN ÇAKAR 2D 7 8 7,00 10 5 10,00 5 6 5,00 2 6 2,00 24 25 24,00 344,000 6 28 169 830 11904
% 78

30 0 R* JİN Ç EL  İ K 2B 8 7 8,00 9 4 9,00 6 3 6,00 1 0 1,00 24 14 24,00 344,000 5 28 169 830 11904
% 78

31 0 ZİLAN KAPLAN 2B 9 6 9,00 9 6 9,00 6 5 6,00 24 17 24,00 344,000 5 28 169 830 11904
% 78

32 324 FURKAN ÜSTÜNDAĞ2A 6 9 6,00 7 8 7,00 6 6 6,00 4 4 4,00 23 27 23,00 338,000 8 32 183 889 12251
% 80

33 122 UMU T CAN 2C 10 2 10,00 7 8 7,00 3 5 3,00 3 4 3,00 23 19 23,00 338,000 13 32 183 889 12251
% 80
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

KATILIMLAR

34 0 ARJİN İNAN 2B 8 7 8,00 10 5 10,00 5 3 5,00 23 15 23,00 338,000 7 32 183 889 12251
% 80

35 151 ESMANUR ERBAŞ 2D 8 6 8,00 6 9 6,00 6 6 6,00 2 5 2,00 22 26 22,00 332,000 7 35 199 955 12658
% 82

36 0 EMİR CAN ŞENGÜL 2B 4 11 4,00 9 6 9,00 5 7 5,00 4 0 4,00 22 24 22,00 332,000 8 35 199 955 12658
% 82

37 0 * ERBAŞ 2C 7 8 7,00 5 10 5,00 7 5 7,00 2 5 2,00 21 28 21,00 326,000 14 37 209 1003 12980
% 85

38 243 ARJİN ŞEMKÜL 2C 8 7 8,00 5 10 5,00 6 6 6,00 2 6 2,00 21 29 21,00 326,000 14 37 209 1003 12980
% 85

39 233 MERYEM TEKİN 2D 8 7 8,00 4 11 4,00 6 6 6,00 3 5 3,00 21 29 21,00 326,000 8 37 209 1003 12980
% 85

40 0 ENGİN EROĞLU 2B 6 8 6,00 8 7 8,00 5 6 5,00 2 5 2,00 21 26 21,00 326,000 9 37 209 1003 12980
% 85

41 65 ABDÜLS* ED KORKMAZ2A 5 10 5,00 6 9 6,00 4 8 4,00 5 3 5,00 20 30 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

42 234 MUSAB CAN 2C 5 10 5,00 6 9 6,00 6 6 6,00 3 5 3,00 20 30 20,00 320,000 16 41 228 1057 13292
% 87

43 15 NEHLA KILIÇ 2D 4 11 4,00 6 6 6,00 4 8 4,00 6 2 6,00 20 27 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

44 312 MEDİNE GÜRDAL 2D 7 8 7,00 6 9 6,00 4 8 4,00 3 5 3,00 20 30 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

45 0 AD  E M R  İ DE * 2B 5 10 5,00 3 11 3,00 7 4 7,00 5 3 5,00 20 28 20,00 320,000 10 41 228 1057 13292
% 87

46 248 YİĞİT ÇELİKBAŞ 2A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 7 5,00 3 4 3,00 19 30 19,00 314,000 10 46 252 1121 13627
% 89

47 235 MUVAZ CAN 2C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 4 7,00 2 6 2,00 19 30 19,00 314,000 17 46 252 1121 13627
% 89

48 0 ÜVEYS ATAY 2B 5 10 5,00 6 9 6,00 4 8 4,00 4 4 4,00 19 31 19,00 314,000 11 46 252 1121 13627
% 89

49 62 MUHAMMED SEVMİŞ2A 5 10 5,00 5 10 5,00 5 7 5,00 3 5 3,00 18 32 18,00 308,000 11 49 270 1174 13936
% 91

50 94 SİNEM YAÇİN 2C 7 5 7,00 5 5 5,00 3 5 3,00 3 3 3,00 18 18 18,00 308,000 18 49 270 1174 13936
% 91

51 154 ARGEŞ ELMAS 2D 7 8 7,00 7 8 7,00 4 3 4,00 18 19 18,00 308,000 11 49 270 1174 13936
% 91

52 0 NURDA AVCI 2A 7 8 7,00 6 9 6,00 4 8 4,00 0 7 0,00 17 32 17,00 302,000 12 52 284 1232 14216
% 93

53 346 NURNİSA İN* A  7 8 7,00 5 10 5,00 2 7 2,00 3 4 3,00 17 29 17,00 302,000 1 52 284 1232 14216
% 93

54 0 SİNAN ELMAS 2B 7 8 7,00 3 12 3,00 4 8 4,00 2 6 2,00 16 34 16,00 296,000 12 54 296 1271 14419
% 94

55 448 MELİKE ERBAŞ 2A 8 7 8,00 4 10 4,00 2 10 2,00 1 7 1,00 15 34 15,00 290,000 13 55 308 1316 14610
% 95

56 37 ZİLAN KESKİN 2A 5 9 5,00 4 11 4,00 4 8 4,00 1 7 1,00 14 35 14,00 284,000 14 56 317 1345 14767
% 96

57 281 ABDOL*A  F KAPLAN2C 7 5 7,00 2 5 2,00 3 4 3,00 2 1 2,00 14 15 14,00 284,000 19 56 317 1345 14767
% 96

58 0 *E *Y ÇEÇLİK 2A 1 14 1,00 6 9 6,00 3 9 3,00 3 5 3,00 13 37 13,00 278,000 15 58 326 1375 14907
% 97

59 189 SİDAR CANAN 2D 6 9 6,00 4 11 4,00 1 10 1,00 2 6 2,00 13 36 13,00 278,000 12 58 326 1375 14907
% 97

60 0 BAHAR ÇELİK 2B 7 8 7,00 6 4 6,00 0 7 0,00 13 19 13,00 278,000 13 58 326 1375 14907
% 97

61 0 RUKİYE KILIÇ 2B 2 12 2,00 7 6 7,00 3 8 3,00 1 5 1,00 13 31 13,00 278,000 13 58 326 1375 14907
% 97

62 0 NİSAN ÇELİK 2B 5 9 5,00 5 4 5,00 10 13 10,00 260,000 15 62 344 1415 15121
% 98

63 0 RABİA GÜNEŞ 2B 5 10 5,00 5 7 5,00 10 17 10,00 260,000 15 62 344 1415 15121
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

SINIF:  

KATILIMLAR

1 346 NURNİSA İN* A  7 8 7,00 5 10 5,00 2 7 2,00 3 4 3,00 17 29 17,00 302,000 1 52 284 1232 14216
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



2A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

SINIF: 2A

KATILIMLAR

1 42 BE *AY ONAL 2A 9 5 9,00 8 7 8,00 7 4 7,00 6 2 6,00 30 18 30,00 380,000 1 16 93 518 9301
% 61

2 43 MİNA GÜRELLİ 2A 8 7 8,00 8 7 8,00 5 7 5,00 7 1 7,00 28 22 28,00 368,000 2 20 119 620 10220
% 67

3 35 FATMA ELMAS 2A 7 8 7,00 10 5 10,00 7 5 7,00 4 4 4,00 28 22 28,00 368,000 2 20 119 620 10220
% 67

4 59 ADEM TEKİN 2A 12 3 12,00 8 7 8,00 6 6 6,00 1 6 1,00 27 22 27,00 362,000 4 22 136 676 10633
% 69

5 69 LAVİN CAN 2A 9 6 9,00 8 7 8,00 4 8 4,00 5 3 5,00 26 24 26,00 356,000 5 24 149 736 11083
% 72

6 121 BERTAN DEMİR 2A 7 8 7,00 12 3 12,00 5 7 5,00 2 6 2,00 26 24 26,00 356,000 5 24 149 736 11083
% 72

7 55 BARAN ŞENGÜL 2A 9 6 9,00 8 7 8,00 4 8 4,00 3 5 3,00 24 26 24,00 344,000 7 28 169 830 11904
% 78

8 324 FURKAN ÜSTÜNDAĞ2A 6 9 6,00 7 8 7,00 6 6 6,00 4 4 4,00 23 27 23,00 338,000 8 32 183 889 12251
% 80

9 65 ABDÜLS* ED KORKMAZ2A 5 10 5,00 6 9 6,00 4 8 4,00 5 3 5,00 20 30 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

10 248 YİĞİT ÇELİKBAŞ 2A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 7 5,00 3 4 3,00 19 30 19,00 314,000 10 46 252 1121 13627
% 89

11 62 MUHAMMED SEVMİŞ2A 5 10 5,00 5 10 5,00 5 7 5,00 3 5 3,00 18 32 18,00 308,000 11 49 270 1174 13936
% 91

12 0 NURDA AVCI 2A 7 8 7,00 6 9 6,00 4 8 4,00 0 7 0,00 17 32 17,00 302,000 12 52 284 1232 14216
% 93

13 448 MELİKE ERBAŞ 2A 8 7 8,00 4 10 4,00 2 10 2,00 1 7 1,00 15 34 15,00 290,000 13 55 308 1316 14610
% 95

14 37 ZİLAN KESKİN 2A 5 9 5,00 4 11 4,00 4 8 4,00 1 7 1,00 14 35 14,00 284,000 14 56 317 1345 14767
% 96

15 0 *E *Y ÇEÇLİK 2A 1 14 1,00 6 9 6,00 3 9 3,00 3 5 3,00 13 37 13,00 278,000 15 58 326 1375 14907
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



2B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

SINIF: 2B

KATILIMLAR

1 0 M HASAN ELMAS 2B 9 6 9,00 11 4 11,00 11 1 11,00 7 1 7,00 38 12 38,00 428,000 1 2 30 203 5315
% 35

2 0 NAPELDA ÖZTÜRT 2B 10 5 10,00 14 1 14,00 5 7 5,00 7 1 7,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6358
% 41

3 0 ÖMER DEMİRDAŞ 2B 9 6 9,00 11 3 11,00 5 7 5,00 6 2 6,00 31 18 31,00 386,000 3 14 81 477 8860
% 58

4 0 G Ü N EY GÜRELLİ 2B 11 4 11,00 10 5 10,00 4 8 4,00 5 3 5,00 30 20 30,00 380,000 4 16 93 518 9301
% 61

5 0 R* JİN Ç EL  İ K 2B 8 7 8,00 9 4 9,00 6 3 6,00 1 0 1,00 24 14 24,00 344,000 5 28 169 830 11904
% 78

6 0 ZİLAN KAPLAN 2B 9 6 9,00 9 6 9,00 6 5 6,00 24 17 24,00 344,000 5 28 169 830 11904
% 78

7 0 ARJİN İNAN 2B 8 7 8,00 10 5 10,00 5 3 5,00 23 15 23,00 338,000 7 32 183 889 12251
% 80

8 0 EMİR CAN ŞENGÜL 2B 4 11 4,00 9 6 9,00 5 7 5,00 4 0 4,00 22 24 22,00 332,000 8 35 199 955 12658
% 82

9 0 ENGİN EROĞLU 2B 6 8 6,00 8 7 8,00 5 6 5,00 2 5 2,00 21 26 21,00 326,000 9 37 209 1003 12980
% 85

10 0 AD  E M R  İ DE * 2B 5 10 5,00 3 11 3,00 7 4 7,00 5 3 5,00 20 28 20,00 320,000 10 41 228 1057 13292
% 87

11 0 ÜVEYS ATAY 2B 5 10 5,00 6 9 6,00 4 8 4,00 4 4 4,00 19 31 19,00 314,000 11 46 252 1121 13627
% 89

12 0 SİNAN ELMAS 2B 7 8 7,00 3 12 3,00 4 8 4,00 2 6 2,00 16 34 16,00 296,000 12 54 296 1271 14419
% 94

13 0 BAHAR ÇELİK 2B 7 8 7,00 6 4 6,00 0 7 0,00 13 19 13,00 278,000 13 58 326 1375 14907
% 97

14 0 RUKİYE KILIÇ 2B 2 12 2,00 7 6 7,00 3 8 3,00 1 5 1,00 13 31 13,00 278,000 13 58 326 1375 14907
% 97

15 0 NİSAN ÇELİK 2B 5 9 5,00 5 4 5,00 10 13 10,00 260,000 15 62 344 1415 15121
% 98

16 0 RABİA GÜNEŞ 2B 5 10 5,00 5 7 5,00 10 17 10,00 260,000 15 62 344 1415 15121
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



2C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

SINIF: 2C

KATILIMLAR

1 67 ELA KOÇ 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 6 2 6,00 41 9 41,00 446,000 1 1 21 129 3663
% 24

2 604 EDA ATABAK 2C 12 3 12,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 3 5,00 36 14 36,00 416,000 2 3 40 275 6358
% 41

3 12 MÜSLÜM KILIÇ 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 10 2 10,00 1 7 1,00 35 15 35,00 410,000 3 6 49 309 6854
% 45

4 359 MUSTAFA KILIÇ 2C 9 6 9,00 12 2 12,00 9 3 9,00 4 4 4,00 34 15 34,00 404,000 4 7 52 345 7377
% 48

5 306 DAVUT ERBAŞ 2C 11 4 11,00 10 5 10,00 8 4 8,00 5 3 5,00 34 16 34,00 404,000 4 7 52 345 7377
% 48

6 301 HİRANUR OĞUZ 2C 9 6 9,00 10 5 10,00 10 2 10,00 4 4 4,00 33 17 33,00 398,000 6 10 61 391 7897
% 51

7 242 A*AMŞERZAN YÜCE2C 9 6 9,00 9 6 9,00 8 4 8,00 6 2 6,00 32 18 32,00 392,000 7 13 72 434 8386
% 55

8 225 AZRA AKBAŞ 2C 13 2 13,00 6 9 6,00 9 3 9,00 3 5 3,00 31 19 31,00 386,000 8 14 81 477 8860
% 58

9 344 NURHAT ERBAŞ 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9301
% 61

10 661 ELHAM TEKİN 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 3 9,00 2 6 2,00 30 20 30,00 380,000 9 16 93 518 9301
% 61

11 352 SEMA ATA 2C 10 5 10,00 7 7 7,00 7 3 7,00 3 5 3,00 27 20 27,00 362,000 11 22 136 676 10633
% 69

12 235 İLYAS ELMAS 2C 9 4 9,00 8 5 8,00 6 5 6,00 2 6 2,00 25 20 25,00 350,000 12 26 160 781 11471
% 75

13 122 UMU T CAN 2C 10 2 10,00 7 8 7,00 3 5 3,00 3 4 3,00 23 19 23,00 338,000 13 32 183 889 12251
% 80

14 0 * ERBAŞ 2C 7 8 7,00 5 10 5,00 7 5 7,00 2 5 2,00 21 28 21,00 326,000 14 37 209 1003 12980
% 85

15 243 ARJİN ŞEMKÜL 2C 8 7 8,00 5 10 5,00 6 6 6,00 2 6 2,00 21 29 21,00 326,000 14 37 209 1003 12980
% 85

16 234 MUSAB CAN 2C 5 10 5,00 6 9 6,00 6 6 6,00 3 5 3,00 20 30 20,00 320,000 16 41 228 1057 13292
% 87

17 235 MUVAZ CAN 2C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 4 7,00 2 6 2,00 19 30 19,00 314,000 17 46 252 1121 13627
% 89

18 94 SİNEM YAÇİN 2C 7 5 7,00 5 5 5,00 3 5 3,00 3 3 3,00 18 18 18,00 308,000 18 49 270 1174 13936
% 91

19 281 ABDOL*A  F KAPLAN2C 7 5 7,00 2 5 2,00 3 4 3,00 2 1 2,00 14 15 14,00 284,000 19 56 317 1345 14767
% 96
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2D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 2. SINIF 4.DENEME 63 354 1456 15353

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,08 10 4 10,14 8 3 8,22 5 3 4,83 33 15 33,27 397,960

Okul Ortalaması 8 7 7,90 8 7 7,52 6 6 5,69 3 4 3,49 25 23 24,60 344,570

SINIF: 2D

KATILIMLAR

1 116 ELVİN AKBAŞ 2D 12 3 12,00 10 5 10,00 8 4 8,00 6 2 6,00 36 14 36,00 416,000 1 3 40 275 6358
% 41

2 16 ROJEVİN ÖZTÜRK 2D 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 6 2 6,00 34 16 34,00 404,000 2 7 52 345 7377
% 48

3 66 İLAYDA ALAN 2D 9 6 9,00 7 8 7,00 11 1 11,00 6 2 6,00 33 17 33,00 398,000 3 10 61 391 7897
% 51

4 113 KÜBRA EROĞUZ 2D 11 4 11,00 12 3 12,00 7 5 7,00 3 4 3,00 33 16 33,00 398,000 3 10 61 391 7897
% 51

5 109 ECRİN ÇELİKBAŞ 2D 10 5 10,00 7 8 7,00 5 6 5,00 3 5 3,00 25 24 25,00 350,000 5 26 160 781 11471
% 75

6 212 YAREN ÇAKAR 2D 7 8 7,00 10 5 10,00 5 6 5,00 2 6 2,00 24 25 24,00 344,000 6 28 169 830 11904
% 78

7 151 ESMANUR ERBAŞ 2D 8 6 8,00 6 9 6,00 6 6 6,00 2 5 2,00 22 26 22,00 332,000 7 35 199 955 12658
% 82

8 233 MERYEM TEKİN 2D 8 7 8,00 4 11 4,00 6 6 6,00 3 5 3,00 21 29 21,00 326,000 8 37 209 1003 12980
% 85

9 15 NEHLA KILIÇ 2D 4 11 4,00 6 6 6,00 4 8 4,00 6 2 6,00 20 27 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

10 312 MEDİNE GÜRDAL 2D 7 8 7,00 6 9 6,00 4 8 4,00 3 5 3,00 20 30 20,00 320,000 9 41 228 1057 13292
% 87

11 154 ARGEŞ ELMAS 2D 7 8 7,00 7 8 7,00 4 3 4,00 18 19 18,00 308,000 11 49 270 1174 13936
% 91

12 189 SİDAR CANAN 2D 6 9 6,00 4 11 4,00 1 10 1,00 2 6 2,00 13 36 13,00 278,000 12 58 326 1375 14907
% 97
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